
                                                                                               
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jkti=] fgekpy izns'k 

fgekpy izns'k jkT; 'kklu }kjk izdkf'kr 
ohjokj] 10 vizSy] 2025@20 pS=] 1947 

 
 

 
fgekpy izns'k ljdkj 

 
fgekpy izns'k fo/kku lHkk lfpoky; 

 
vf/klwpuk 

 
fnukad] 28 ekpZ] 2025 

 
 la[;k fo0l0&fo/kk;u&fo/ks;d@1&113@2025-&&fgekpy izns'k fo/kku lHkk dh izfØ;k ,oa dk;Z 
lapkyu fu;ekoyh] 1973 ds fu;e&140 ds vUrxZr eaf=;ksa ds  osru  vkSj  HkÙkk  ¼fgekpy izns'k½ la'kks/ku 
  

09&jkti=@2025&10&04&2025            ¼623½ 



 624        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
fo/ks;d] 2025 ¼2025 dk fo/ks;d la[;kad 8½ tks vkt fnukad 28 ekpZ] 2025 dks fgekpy izns'k fo/kku 
lHkk esa iqj%LFkkfir gks pqdk gS] loZlk/kkj.k dks lwpukFkZ jkti= esa eqfnzr djus gsrq izsf"kr fd;k tkrk gSA 
 

gLrk{kfjr@& 
¼;'kiky½ 

lfpo] 
fg0 iz0 fo/kku lHkkA 

 
&&&&&&&&&  

2025 dk fo/ks;d la[;kad 8- 
 

eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns'k½ la'kks/ku fo/ks;d] 2025 
  

[k.Mksa ds Øe 
 

[k.M%   
 
 1- Lkaf{kIr uke A 
 2- /kkjk 3 dk la”kks/kuA       
 3- /kkjk 4 dk izfrLFkkiuA  
 4- /kkjk 7 dk la”kks/kuA 
 5- /kkjk 10 dk yksiA 
 6- /kkjk 14&d vkSj 14&[k dk var%LFkkiuA    
 
 

&&&&&&&& 
2025 dk fo/ks;d la[;kad 8- 

 
eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns'k½ la'kks/ku fo/ks;d] 2025 

 
¼fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir :Ik esa½ 

 
 eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns”k½ vf/kfu;e] 2000 ¼2000 dk vfèkfu;e la[;kad 11½ dk vkSj 
la”kks/ku djus ds fy, fo/ks;dA 
 
 Hkkjr x.kjkT; ds fNgÙkjosa o’kZ esa fgekpy izns”k fo/kku LkHkk }kjk fuEufyf[kr :Ik esa ;g 
vf/kfu;fer gks%& 
 
 1-  Lkaf{kIr uke-&&bl vf/kfu;e dk laf{kIr uke eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns”k½ la'kks/ku 
vf/kfu;e] 2025 gSA 
 
 2-  /kkjk 3 dk la”kks/ku-&&eaf=;ksa ds osru vkSj HkÙkk ¼fgekpy çns'k½ vf/kfu;e] 2000 ¼ftls blesa 
blds i'pkr~ ^^ewy vf/kfu;e** dgk x;k gS½ dh /kkjk 3 esa]&& 
 
   ¼d½ mièkkjk ¼1½ ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk] vFkkZr%&  
 
 ^^¼1½ çR;sd eU=h fuEufyf[kr njksa ij osru ysus dk gdnkj gksxk] vFkkZRk~%& 
 
 ¼d½  eq[; eU=h ,d yk[k ianzg gtkj :i, çfrekl(       



 

 

625jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 ¼[k½ dsfcusV eU=h ipkuos gtkj #i, çfrekl(  
 
 ¼x½ jkT; eU=h frjkuos gtkj #i, çfrekl( vkSj      
  
 ¼?k½ mi eU=h  vLlh gtkj #i, çfreklA**( vkSj 
 
  ¼[k½ mi/kkjk ¼1&d½ ds i'pkr~ fuEufyf[kr vUr%LFkkfir fd;k tk,xk] vFkkZr~%& 
 
   ^^¼1&[k½ eaf=;ksa dk osru vk;dj vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk 40 ds Li"Vhdj.k ds [k.M 

¼v½ ds v/khu micaf/kr ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad ds vk/kkj ij izFke vizSy] 2030 ls 
izkjEHk gq, izR;sd ikap o"kks± ds i'pkr~ c<+k;k tk,xkA**A 

 
 3- /kkjk 4 dk izfrLFkkiu-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 4 ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk] 
vFkkZr~%& 
 

  ^^4- ljdkj HkRrk-&izR;sd eU=h ,d yk[k ipkl gtkj #i;s izfrekl dh nj ls lRdkj HkRrk 
izkIr djus dk gdnkj gksxkA**A 

 
 4- /kkjk 7 dk la”kks/ku-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 7 esa]&&  
 
  ¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa]&&  
 
   ¼i½ ^^pkj yk[k #Ik;s** 'kCnksa ds LFkku ij ^^Ng yk[k #Ik;s** 'kCn j[ks tk,axsA  
 
   ¼ii½ izFke ijarqd ds LFkku ij fuEufyf[kr ijUrqd j[kk tk,xk] vFkkZr~%& 
 
    ^^ijarq VSDlh }kjk dh xbZ ;k=k dk O;; okLrfod vkèkkj ij lans; gksxk fdUrq 

izfr fdyksehVj izHkkj iPphl :Ik;s ls vukfèkd rFkk Ng yk[k #i, dh vfèkdre 
lhek ds Hkhrj gksxkA**( vkSj 

 
   ¼iii½ f}rh; ijarqd esa ^^pkj yk[k :Ik;s** “kCnksa ds LFkku ij ^^Ng yk[k #Ik;s** “kCn j[ks 

tk,axs( vkSj   
 
  ¼[k½ mi/kkjk ¼2½ esa ^^iPPkhl gtkj** “kCnksa ds LFkku ij ^^ipkl gtkj** “kCn j[ks tk,axsA 
 
 
 5- /kkjk 10 dk yksi-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 10 dk yksi fd;k tk,xkA 
 
 
 6- /kkjk 14&d vkSj 14&[k dk var%LFkkiu-&&/kkjk 14 ds i'pkr~ fuEufyf[kr var%LFkkfir fd;k 

tk,xk] vFkkZr~%& 
 
 
  ^^14&d- iwoZ eq[; eU=h dks vkokl-&iwoZ eq[; eU=h Vkbi&VI ;k mlls Åij ds izoxZ ds 

vkokl dk gdnkj gksxkA 
 
  14&[k- usrk izfri{k dks osru vkSj HkRrs-&usrk izfri{k] mlh nj ij osru] HkRrs vkSj izlqfo/kk,a 

izkIr djus dk gdnkj gksxk tks bl vf/kfu;e ds v/khu ljdkj ds dsfcusV eU=h dks vuqKs; 
gSA 



 626        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 Li"Vhdj.k-&bl /kkjk ds iz;kstu ds fy, ^^usrk izfri{k** ls] fo/kku lHkk dk lnL; tks rRle; 
ljdkj ds izfri{k esa lokZf/kd la[;kcy j[kus okys foi{kh ny dk usrk gS vkSj ftls fo/kkulHkk v/;{k 
}kjk ,sls usrk ds :i esa ekU;rk iznku dh xbZ gS] vfHkizsr gSA 
 
 ¼2½ bl vf/kfu;e ds v/khu dsfcusV eU=h dks fof'k"Vr;k micaf/kr ds flok;] usrk izfri{k 
fgekpy izns'k dh fo/kku lHkk ds lnL; ds :i esa osru] HkRrs vkSj izlqfo/kkvksa ds :i esa fdlh jkf'k dks 
izkIr djus dk gdnkj ugha gksxkA**A 
 

&&&&&&&& 
 
 

mÌs';ksa vkSj dkj.kksa dk dFku 
 

  fuokZg O;; esa rhozrk ls o`f++) ds dkj.k eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns”k½ vf/kfu;e] 
2000 esa la”kks/ku djuk vko”;d LkEk>k x;k gSA  
  
 ;g fo/ks;d mi;ZqDr mÌs”;ksa dh iwfrZ ds fy, gSA  
     
          

¼lq[kfoanj flag lqD[kw½ 
         eq[; eU=hA 

f”keyk % 
rkjh[k %------------------------] 2025 

 
&&&&&&& 

 
foÙkh; Kkiu 

   
 fo/ks;d ds micU/kksa dks vf/kfu;fer fd, tkus ls jktdks’k ij yxHkx nks djksM+ #i, dk 
vfrfjDr vkorhZ O;; vUroZfyr gksxk] rFkkfi] ftldk Bhd vuqeku ugha yxk;k tk ldrk gSA   
 

&&&&&&&& 
 

ÁR;k;ksftr fo/kku lEcU/kh Kkiu 
 
 

&”kwU;& 
 
 
 
 

&&&&&&&& 
 
 
 
 
 
 
 

Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 207 ds v/khu jkT;iky dh flQkfj'ksa 
            ¼Qkby Uka0 th0,0Mh0lh0¼6½&2@2025½ 

 
 fgekpy izns”k ds jkT;iky] fgekpy izns”k eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns”k½ la'kksèku 
foèks;d] 2025 dh fo’k;oLrq ds ckjs esa lwfpr fd, tkus ds Ik”Pkkr~  Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 207 ds 
v/khu fo/ks;d  dks fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir djus vkSj ml ij fopkj djus dh flQkfj”k djrs gSaA  
 

&&&&&&&& 



 

 

627jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns'k½ la'kks/ku fo/ks;d] 2025 

 
 eaf=;ksa ds osru vkSj HkRRkk ¼fgekpy izns”k½ vf/kfu;e] 2000 ¼2000 dk vf/kfu;e la[;kad 11½ dk 
vkSj la”kks/ku djus ds fy, fo/ks;dA 
 
 

¼lq[kfoanj flag lqD[kw½ 
         eq[; eU=hA 

&&&&&&&& 
 

 
¼'kjn dqekj yxoky½  
  iz/kku lfpo ¼fof/k½A 
   
 
f”keyk % 
 
rkjh[k %-------------------------------------] 2025- 
 

&&&&&&&&&&& 
 

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT 
 

Bill  No. 8 of 2025. 
 

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) 
AMENDMENT BILL, 2025 

 
ARRANGEMENT OF CLAUSES 

 
Clauses:  
 
 1. Short title.  
 2. Amendment of section 3.   
 3. Substitution of section 4.         
 4. Amendment of section 7.  
 5. Omission of section 10.  
 6. Insertion of sections 14-A and 14-B.   

 
____________ 

 Bill  No. 8 of 2025. 
 

 THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) 
AMENDMENT BILL, 2025 

 
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) 

 
A 
 

BILL 



 628        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 
(Act No. 11 of 2000). 
 
 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of 
the Republic of India as follows:—  
 
 1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers 
(Himachal Pradesh) Amendment Act, 2025.             
 
 2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers        
(Himachal Pradesh) Act, 2000 (hereinafter referred to as the  “principal  Act”), —  
      
 

 (a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—   
 

  “(1) Each Minister shall be entitled to receive a  salary at the  following rates, 
namely:— 

 

  (a) Chief Minister One  lakh fifteen thousand rupees   
                                                             per mensem; 
 

  (b) Cabinet Minister     Ninety five thousand rupees per  
      mensem; 
 

  (c) Minister of State  Ninety three thousand rupees per     
                                    mensem; and 
 

  (d) Deputy Minister      Eighty thousand rupees per 
                                                             mensem.”; and  
 
 (b) for sub-section (2), the  following  shall  be  substituted, namely:— 
 
  "(2)  The salary of a Minister shall be increased after every five years commencing 

from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of 
Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.".   

 
                  
 3. Substitution of section 4.—For  section 4 of the principal Act,  the following  shall be      
substituted, namely:— 
 
  “4.  Sumptuary Allowance.—Each Ministers shall be entitled to receive sumptuary 

allowance at the rate of  rupees one lakh fifty thousand per mensem.”.  
  
 4. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act,—                                                  
 
 (a) in sub-section (1),—                                                         
  
  (i)   for  the words “four lac rupees”, the words “six lakh rupees” shall  be substituted; 

 
  (ii)  for the first  proviso, the following proviso shall be  substituted, namely:—  
 
    “Provided that the expenses of journey by taxi  shall be on actual basis but per 

kilometer charges shall not  exceed more than twenty five rupees and  shall be  
within the maximum limit of six lakh rupees:”; and 



 

 

629jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
  (iii)  in the second proviso, for   the   words “four lac rupees” the words “six lakh 

rupees”  shall  be  substituted;  and  
 
 (b)  in sub-section (2),  for  the  words “twenty five  thousand”, the   words “fifty thousand” 

shall be  substituted. 
 
 5. Omission of section 10.—Section 10 of the principal Act shall be omitted.  
 
 6. Insertion of sections 14-A and 14-B.—After section 14 of the principal Act, the 

following shall be inserted, namely:— 
 
  "14-A.  Residence to Ex-Chief Minister.—The Ex-Chief Minister shall be entitled 

for an accommodation of  Type-VI category or above. 
 
  14-B.  Salary and allowances to Leader of Opposition.—(1) The Leader of 

Opposition shall be entitled to receive  salary, allowances and benefits as admissible to 
a Cabinet Minister of the Government under this Act. 

 
  Explanation.—For the purpose of this section, "Leader of Opposition" means a 

Member of the Legislative Assembly, who is, for the time being, the Leader of the 
party in opposition to the Government having the greatest numerical strength and 
recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly. 

 
  (2)  The Leader of Opposition shall not be entitled to receive any sum by way of 

salary, allowances and benefits, as a Member of the Legislative Assembly of Himachal 
Pradesh  except what is specifically provided to a Cabinet Minister under this Act.". 

 
____________ 

 
 

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 
 
 Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the 
provisions of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000. 
 
 This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.  
 
 

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) 
Chief Minister. 

SHIMLA 
The___________ March, 2025. 
 
 

___________ 
 
 
 

FINANCIAL MEMORANDUM 
 
 Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of 
approximately two crores on the State Exchequer, however, the exact amount cannot be quantified.  



 630        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 
 

-Nil- 
__________ 

 
RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207  

OF THE CONSTITUTION OF INDIA  
 

[File No. GAD-C-D(6)-2/2025] 
 
 The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the 
Salaries and  Allowances  of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2025 recommends 
under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the 
Legislative Assembly.  

___________ 
  

 
THE SALARIES AND  ALLOWANCES  OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) 

AMENDMENT BILL, 2025 
 

A 
 

BILL 
  
 further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 
(Act No. 11 of 2000). 
 
 

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) 
Chief Minister. 

 
(SHARAD KUMAR LAGWAL) 
               Pr. Secretary (Law). 
 
 
SHIMLA: 
The___________,2025. 
 
 

_____________ 
 

 
fgekpy izns'k fo/kku lHkk lfpoky; 

 
vf/klwpuk 

 
fnukad] 28 ekpZ] 2025 

 
 la[;k fo0l0&fo/kk;u&fo/ks;d@1&113@2025-&&fgekpy izns'k fo/kku lHkk dh izfØ;k ,oa dk;Z 
lapkyu fu;ekoyh] 1973 ds fu;e&140 ds vUrxZr fgekpy izns'k fo/kku lHkk ¼lnL;kas ds HkÙks vkSj isa'ku½ 



 

 

631jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
la'kks/ku fo/ks;d] 2025 ¼2025 dk fo/ks;d la[;kad 9½ tks vkt fnukad 28 ekpZ] 2025 dks fgekpy izns'k 
fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir gks pqdk gS] loZlk/kkj.k dks lwpukFkZ jkti= esa eqfnzr djus gsrq izsf"kr fd;k 
tkrk gSA 
 

gLrk{kfjr@& 
¼;'kiky½ 

lfpo] 
fg0iz0 fo/kku lHkkA 

 
&&&&&&&&&  

2025 dk fo/ks;d la[;kad 9 
 

fgekpy Áns'k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ la'ksk/ku fo/ks;d] 2025 
  

[k.Mksa dk Øe 
 

[k.M%   
 
 1- laf{kIr ukeA 
 2- /kkjk 3 dk la”kks/kuA       
 3- /kkjk 4 dk la”kks/kuA  
 4- /kkjk 4&[k dk izfrLFkkiuA   
 5- /kkjk 5 dk izfrLFkkiuA 
 6- /kkjk 5&d dk yksiA 
 7- /kkjk 6 dk la”kks/kuA     
 8- /kkjk 6&d dk la”kks/kuA     
 9- /kkjk 6&[k dk la”kks/kuA 
 10- /kkjk 6&x x dk yksiA     
 

&&&&&&&& 
 

  2025 dk fo/ks;d la[;kad 9 
 

fgekpy Áns'k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ la'kks/ku fo/ks;d] 2025 
 

¼fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir :Ik esa½ 
 

 fgekpy izns'k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ vf/kfu;e] 1971 ¼1971 dk vf/kfu;e 
la[;kad 8½ dk vkSj la”kks/ku djus ds fy, fo/ks;dA 
 
 Hkkjr x.kjkT; ds fNgÙkjosa o’kZ esa fgekpy izns”k fo/kku LkHkk }kjk fuEufyf[kr :Ik esa ;g 
vf/kfu;fer gks%& 
 
 1-   laf{kIr uke-&&bl vf/kfu;e dk laf{kIr uke fgekpy izns”k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj 
isa'ku½ la'kks/ku vf/kfu;e] 2025 gSA 
 
 

 2-   /kkjk 3 dk la”kks/ku-&&fgekpy izns'k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ vf/kfu;e] 1971    
¼ftls blesa blds Ik”pkr~ ^^ewy vf/kfu;e** dgk x;k gS½ dh /kkjk 3 esa]&& 
 



 632        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
  ¼d½ gkf'k, ds 'kh"kZd esa ^^osru vkSj izfrdjkRed HkRrk** 'kCnksa ds LFkku ij ^^lnL; ds osru** 

'kCn j[ks tk,axs( 
  

  ¼[k½ mi/kkjk ¼1½ esa]& 
 

    ¼i½ ^^ipiu gtkj** 'kCnksa ds LFkku ij ^^ipklh gtkj** 'kCn j[ks tk,axs( vkSj 
 

   ¼ii½ ^^vkSj ikap gtkj #i, dh nj ls izfrdjkRed HkRrk** 'kCnksa dk yksi fd;k tk,xk( 
 

  ¼x½ mi/kkjk ¼1&d½ ds i'pkr~ fuEufyf[kr j[kk tk,xk] vFkkZr~%& 
   

   ^^¼2½ lnL; dk osru vk;dj vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk 40 ds Li"Vhdj.k ds [k.M ¼v½ 
ds v/khu micaf/kr ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad ds vk/kkj ij izFke vizSy] 2030 ls 
izkjEHk gq, izR;sd ikap o"kks± ds i'pkr~ c<+k;k tk,xkA**A 

 

 3- /kkjk 4 dk la”kks/ku-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 4 dh mi/kkjk ¼1½ ds [kaM ¼ii½ esa ^^,d gt+kj 
vkB lkS** “kCnksa ds LFkku ij ^^nks gt+kj ikap lkS** “kCn j[ks tk,axsA 
  
 4- /kkjk 4&[k dk izfrLFkkiu-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 4&[k ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk 
tk,xk] vFkkZr~%& 
 
  ^^4&[k- fuokZpu {ks= vkSj dk;kZy; HkRRkk]&¼1½ ÁR;sd lnL; dks ,d yk[k chl gtkj #Ik, 

dh nj ls fuokZpu {ks= HkŸkk Hkh lanŸk fd;k tk,xkA 

 

   ¼2½   ÁR;sd lnL; dks uCcs gtkj #i, izfrekl dh nj ls dk;kZy; HkŸkk lanŸk fd;k 

tk,xkAÞA 

 
 5- /kkjk 5 dk izfrLFkkiu-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 5 ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk] 
vFkkZr~%& 
 
  ^^5- lq[k lqfo/kk,a-&lnL; lHkk dh cSBd ds LFkku ij fj;k;rh njksa ij ,sls fuokl LFkku dk 

gdnkj gksxk tks /kkjk 7 ds v/khu fu;eksa }kjk fofgr fd;k tk,A**A 
 
 
  6- /kkjk 5&d dk yksi-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 5&d dk yksi fd;k tk,xkA 

 

 7- /kkjk 6 dk la'kks/ku-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 6 esa]& 

 

  ¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa]&  

 
 ¼i½ ^^pkj yk[k #Ik;s** “kCnksa ds LFkku ij ^^Ng yk[k #Ik;s** “kCn j[ks tk,axsA  
 
 ¼ii½  f}rh; ijarqd ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk] vFkkZr%& 

 
  ^^ijarq VSDlh }kjk ;k=k dk O;; okLrfod vk/kkj ij gksxk fdUrq izfr fdyksehVj 

izHkkj iPphl :i, ls vuf/kd rFkk Ng yk[k #i, dh vf/kdre lhek ds Hkhrj 
gksxkA**( vkSj 



 

 

633jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 ¼[k½  mi/kkjk ¼2½ esa ^^ÁR;sd lnL;** ds Ik”pkr~ ^^vkfèkdkfjd nkSjs ds nkSjku** 

“kCn vUr%LFkkfir fd, tk,axs vkSj ^^iPPkhl gtkj** “kCnksa ds LFkku ij ^^ipkl 
gtkj** “kCn j[ks tk,axsA 

 
 8- /kkjk 6&d dk la'kks/ku-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 6&d esa]& 
 
  ¼d½ ^^nks yk[k #Ik;s** “kCnksa ds LFkku ij ^^rhu yk[k #Ik;s** “kCn j[ks tk,axsA 
 
  ¼[k½  izFke ijarqd ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk] vFkkZr~%& 
 
   ^^ijarq VSDlh }kjk ;k=k dk O;; okfLrfod vk/kkj ij gksxk fdUrq izfr fdyksehVj izHkkj 

iPphl #i, ls vuf/kd rFkk rhu yk[k :i, dh vf/kdre lhek ds Hkhrj gksxkAß( vkSj  
 
  ¼x½ f}rh; ijarqd esa ^^nks yk[k #Ik;s** “kCnksa ds LFkku ij ^^rhu yk[k #Ik;s** “kCn j[ks 

tk,axsA  

 

 9- /kkjk 6&[k dk la'kks/ku-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 6&[k esa]& 
 

  ¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa ^^#0 36]000** “kCnksa vkSj vad ds LFkku ij ^^ipkl gtkj #Ik;s** “kCn j[ks 

tk,axsA 

  ¼[k½ mi/kkjk ¼1½ ds i'pkr~ fuEufyf[kr varLFkkfir fd;k tk,xk] vFkkZr~%& 

 

   ^^¼1&d½ lnL; dk osru vk;dj vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk 40 ds Li"Vhdj.k ds [k.M 

¼v½ ds v/khu micaf/kr ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad ds vk/kkj ij izFke vizSy] 2030 ls 

izkjEHk gq, izR;sd ikap o"kks± ds i'pkr~ c<+k;k tk,xkA**A 
 
 10- /kkjk 6&x x dk yksi-&&/kkjk 6&x x dk yksi fd;k tk,xkA  
 
 

&&&&&&&&& 

 

 
mÌs';ksa vkSj dkj.kksa dk dFku 

  
 fuokZg O;; esa rhozrk ls o`f) ds dkj.k fgekpy izns'k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ 
vf/kfu;e] 1971 esa la”kks/ku djuk vko”;d LkEk>k x;k gSA  
 

 ;g fo/ks;d mi;ZqDr mÌs”;ksa dh iwfrZ ds fy, gSA  
             

¼lq[kfoanj flag lqD[kw½ 
         eq[; eU=hA 

 
f”keyk % 
rkjh[k % --------------------------------] 2025 
 

&&&&&&& 



 634        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
foÙkh; Kkiu 

 
 fo/ks;d ds micU/kksa dks vf/kfu;fer fd, tkus ls jkT; jktdks’k ij vfrfjDr vkorhZ O;;  yxHkx 
chl djksM+ ls ckbZl djksM+ vUroZfyr gksxk rFkkfi Bhd vuqeku ugha yxk;k tk ldrk gSA  
  

&&&&&&&&&& 
        

ÁR;k;ksftr fo/kku lEcU/kh Kkiu 
 

&”kwU;& 
 

&&&&&&&&&&  
 

Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 207 ds v/khu jkT;iky dh flQkfj'ksa 
 

¼Qkby Uka0 th0,0Mh0-----------------ih0,0&lh0&Mh0 2025½ 
 

 fgekpy izns”k ds jkT;iky] fgekpy izns”k] fgekpy izns”k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ 
la'kks/ku fo/ks;d] 2025 dh fo’k;oLrq ds ckjs esa lwfpr fd, tkus ds Ik”Pkkr~  Hkkjr ds lafoèkku ds vuqPNsn 
207 ds v/khu fo/ks;d dks fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir djus vkSj ml ij fopkj djus dh flQkfj”k djrs 
gSaA  

&&&&&&&& 
 

fgekpy Áns'k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ la'kks/ku fo/ks;d] 2025 
 

 fgekpy izns'k fo/kku lHkk ¼LknL;ksa ds HkÙks vkSj isa'ku½ vf/kfu;e] 1971 ¼1971 dk vf/kfu;e 
la[;kad 8½ dk vkSj la'kks/ku djus ds fy, fo/ks;dA 

 
¼lq[kfoanj flag lqD[kw½ 

         eq[; eU=hA 
 

&&&&&&&& 
 
¼'kjn dqekj yxoky½  
    iz/kku lfpo ¼fof/k½A 
   
 
f”keyk % 
rkjh[k %------------------------------] 2025 
 

&&&&&&&&& 
 
 

AUTHORITATIVE  ENGLISH  TEXT 
 

Bill  No.  9  of  2025. 
 

THE  HIMACHAL  PRADESH  LEGISLATIVE  ASSEMBLY  (ALLOWANCES  AND  
PENSION  OF  MEMBERS)  AMENDMENT  BILL,  2025 

 
ARRANGEMENT OF CLAUSES 



 

 

635jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
Clauses: 
 
 1. Short title. 
 2. Amendment of section 3. 
 3. Amendment of section 4. 
 4. Substitution of section 4-B. 
 5. Substitution of section 5. 
 6. Omission of section 5-A. 
 7. Amendment of section 6. 
 8. Amendment of section 6-A. 
 9. Amendment of section 6-B. 
 10. Omission of section 6-CC. 
 
 

___________ 
 

Bill  No.  9  of  2025. 
 

THE  HIMACHAL   PRADESH  LEGISLATIVE  ASSEMBLY  (ALLOWANCES  AND  
PENSION  OF  MEMBERS)  AMENDMENT  BILL,  2025 

 
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) 

 
   A 

 
BILL 

 
 further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of 
Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971). 
 
 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year 
of the Republic of India as follows:— 
 
 1. Short title.—This Act may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly 
(Allowances and  Pension of Members) Amendment Act, 2025. 
 
 2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative 
Assembly  (Allowances and Pension of Members)  Act, 1971 (hereinafter referred   to as  the  
“principal Act”),— 
 
   (a) in marginal heading for the words "Salary and compensatory allowance", the 

words "Salary to a Member" shall be substituted; 
   
  (b) in  sub-section  (1),— 
 
   (i) for  the  words  “fifty five  thousand”, the  words  “eighty five thousand”  

shall  be substituted; and 
 
   (ii) the words "and compensatory allowance at the rate of  five thousand rupees" 

shall be omitted; 
 
  (c) after sub-section (1-A), the following shall be inserted, namely:— 



 636        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
   “(2) The salary of a member shall be increased after every five years commencing 

from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause 
(v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.”. 

 
 3. Amendment of section 4.—In  section  4  of  the  principal  Act, in sub-section (1),  in    
clause (ii), for the words “one thousand eight hundred”, the words “two thousand five hundred” 
shall be substituted. 
 
 4. Substitution of section 4-B.— For section 4-B of the principal Act, the following shall 
be    substituted, namely:—                                                               
 
  “4-B.  Constituency and Office Allowance.-(1) There shall be paid to each member a 

constituency allowance at the rate of one   lakh  twenty thousand rupees per mensem. 
 
   (2)  There shall be paid to each member an office allowance at  the rate of  ninety 

thousand rupees per mensem. ”. 
 
 5. Substitution of section 5.—For section 5 of the principal Act, the following shall be    
substituted, namely:— 
 
  "5. Amenities.- A member shall be entitled to such residential accommodation on 

concessional rates at the place of sitting of the Assembly as may be prescribed by rules 
under section 7. ". 

  
 6.  Omission of section 5-A.—Section 5-A of  the principal Act shall be omitted. 

 
 7.  Amendment of section 6.—In section 6 of  the  principal Act,—   
                                             
           (a)   in sub-section (1),— 
                                                                     
                  (i) for the words “four  lac  rupees”, the words “six lakh rupees” shall  be 

substituted;                                                                                                          
    
   (ii)  for the second proviso, the following shall be substituted, namely:— 
       
 
    “Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but 

per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and 
within the maximum limit of six lakh rupees:”; and 

 
 
  (b)  in  sub-section (2), after the  words  “Each member”, the   words  “during  official   

tour”  shall be  inserted  and for  the  words  “twenty five  thousand”,  the words  
“fifty thousand” shall be substituted. 

 
 

 8.  Amendment of section 6-A.—In section 6-A of  the  principal Act,— 
 

  (a) for  the words “two lac  rupees”, the words  “three lakh rupees” shall be 
substituted; 

                            
  (b)   for the  first  proviso,   the following shall  be substituted, namely:—  



 

 

637jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
         “Provided that the expenses of journey by taxi shall  be on actual basis but per 

kilometer charges shall not exceed more than twenty five  rupees  and  within  the  
maximum  limit  of  three  lakh rupees:”;  and 

 
  (c)   in  the  second  proviso,  for  the words “two lac rupees” the words “three lakh 

rupees” shall be substituted. 
 
 9. Amendment of section 6-B.—In  section 6-B of the principal  Act,—    
                                
              (a)  in sub-section (1),  for  the  words and figures  “Rs. 36,000”,  the words “fifty 

thousand rupees” shall be substituted; and   
 

  (b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:— 
 
   “(1-A) The pension of a member  for the first term shall be increased after every 

five years commencing from  
1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of 
Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.”. 

    
 10. Omission of section 6-CC.— Section 6-CC shall be omitted. 
 

_________ 
        

          STATEMENT  OF  OBJECTS  AND  REASONS 
 
 Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the 
provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) 
Act, 1971.  
 
 This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.  
 

                                                                 (SUKHVINDER SINGH SUKHU) 
Chief Minister. 

 
SHIMLA : 
 
The...................... March, 2025. 
 

___________ 
 

FINANCIAL  MEMORANDUM 
 
 Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure  of 
approximately 20 crores to 22 crores on the State Exchequer, however, the same cannot be exactly 
quantified.  

__________ 

 
MEMORANDUM  REGARDING  DELEGATED  LEGISLATION 

 
-Nil- 

 

__________ 
 



 638        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
RECOMMENDATIONS  OF  THE  GOVERNOR  UNDER  ARTICLE  207  OF  THE  

CONSTITUTION  OF  INDIA  
[File No. GAD-C-D (——2025] 

 
  The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the 
Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 
2025, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration 
of the Bill in the Legislative Assembly. 

____________ 
 

THE  HIMACHAL  PRADESH  LEGISLATIVE  ASSEMBLY  (ALLOWANCES  AND  
PENSION  OF  MEMBERS)  AMENDMENT  BILL,  2025 

 
A 
 

BILL 
  

 further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of 
Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971). 
 

(SUKHVINDER  SINGH  SUKHU) 
Chief Minister. 

________________ 
 
(SHARAD KUMAR LAGWAL) 
                     Pr. Secretary (Law). 
 
 
SHIMLA: 
 
The........................, 2025 
 

___________ 
 
 

fgekpy izns'k fo/kku lHkk lfpoky; 
 

vf/klwpuk 
 

fnukad] 28 ekpZ] 2025 
 

 la[;k fo0l0&fo/kk;u&fo/ks;d@1&113@2025-&&fgekpy izns'k fo/kku lHkk dh izfØ;k ,oa dk;Z 
lapkyu fu;ekoyh] 1973 ds fu;e&140 ds vUrxZr fgekpy izns'k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru 
¼la'kks/ku½ fo/ks;d] 2025 ¼2025 dk fo/ks;d la[;kad 10½ tks vkt fnukad 28 ekpZ] 2025 dks fgekpy 
izns'k fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir gks pqdk gS] loZlk/kkj.k dks lwpukFkZ jkti= esa eqfnzr djus gsrq izsf"kr 
fd;k tkrk gSA 
 

gLrk{kfjr@& 
¼;'kiky½ 

lfpo] 
fg0 iz0 fo/kku lHkkA 



 

 

639jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
2025 dk fo/ks;d la[;kad 10 

 
fgekpy Áns'k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru ¼la'ksk/ku½ fo/ks;d] 2025 

 
[k.Mksa ds Øe 

 
[k.M%   
 
 1- Lakf{kIr uke A 
 2- /kkjk 3 dk la”kks/kuA       
 3- /kkjk 4 dk la”kks/kuA 
 4- /kkjk 8 dk yksiA 
  5- /kkjk 10&d dk la”kks/kuA       
       
 

&&&&&&&&&& 
2025 dk fo/ks;d la[;kad 10- 

 
fgekpy Áns'k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru ¼la'kks/ku½ foèks;d] 2025 

 
¼fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir :Ik esa½ 

 
 fgekpy Áns”k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru vf/kfu;e] 1971 ¼1971 dk vf/kfu;e 
la[;kad 4½ dk vkSj la”kks/ku djus ds fy, fo/ks;dA 
 
 Hkkjr x.kjkT; ds fNgÙkjosa o’kZ esa fgekpy izns”k fo/kku LkHkk }kjk fuEufyf[kr :Ik esa ;g 
vf/kfu;fer gks%& 
 
 1- Lakf{kIr uke-&&bl vf/kfu;e dk laf{kIr uke fgekpy Áns”k fo/kku lHkk vè;{k vkSj mik/;{k 
osru ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2025 gSA 
 
 2- /kkjk 3 dk la”kks/ku-&&fgekpy Áns”k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru vfèkfu;e] 1971 
¼ftls blesa blds i'pkr~ ^^ewy vf/kfu;e** dgk x;k gS½ dh èkkjk 3 esa]& 
  
 
 ¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa] ^^vLLkh gtkj** 'kCnksa ds LFkku ij ^^ipkuoaas  gtkj** 'kCn j[ks tk,axsA 
 
 ¼[k½ mi/kkjk ¼1&d½ ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk;sxk] vFkkZr~%&& 
 
  ^^¼1&d½ v/;{k dk osru] vk;dj vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk 40 ds Li"Vhdj.k ds [k.M ¼5½ 

ds v/khu micaf/kr ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad ds vk/kkj ij izFke vizSy] 2030 ls izkjEHk gksrs 
gq, izR;sd ikap o"kks± ds i'pkr~ c<+k;k tk,xkA**( vkSj 

 

 ¼x½ mi/kkjk ¼1&[k½ esa ^^ipkuosa gtkj** 'kCnksa ds LFkku ij ^^,d yk[k ipkl gtkj** 'kCn j[ks 
tk,axsA 

 
 3-  /kkjk 4 dk la”kks/ku-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 4 eas]& 

 
 ¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa]&&^^ipgrj gtkj** 'kCnksa ds LFkku ij ^^ckuosa gtkj** 'kCn j[ks tk,axsA 



 640        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 ¼[k½ mi/kkjk ¼1&d½ ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk] vFkkZr~%&& 
 
  ^^¼1&d½ mik/;{k dk osru] vk;dj vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk 40 ds Li"Vhdj.k ds [k.M ¼5½ 

ds v/khu micaf/kr ykxr eqnzkLQhfr lwpdkad ds vk/kkj ij izFke vizSy] 2030 ls izkjEHk gksrs 
gq, izR;sd ikap o"kks± ds i'pkr~ c<+k;k tk,xkA**( vkSj 

 
 ¼x½ mi/kkjk  ¼1&[k½ esa] ^^ipkuosa gtkj** 'kCnksa ds LFkku ij ^^,d yk[k ipkl gtkj** 'kCn j[ks 

tk,axsA 
 
 4- /kkjk 8 dk yksi-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 8 dk yksi fd;k tk,xkA 
 
 5- /kkjk 10&d dk la”kks/ku-&&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 10&d esa]&& 
 
  ¼d½  mi/kkjk ¼1½ esa]&& 
 
    (i) ^^pkj yk[k #Ik;s** 'kCnksa ds LFkku ij ^^Ng yk[k #Ik;s** 'kCn j[ks tk,axsA 
 
   (ii) mi/kkjk ¼1½ ds izFke ijarqd ds LFkku ij fuEufyf[kr j[kk tk,xk] vFkkZr%& 
 
    ^^ijarq VSDlh }kjk dh xbZ ;k=k dk O;; okLrfod vk/kkj ij lans; gksxk fdUrq 

izfr fdyksehVj izHkkj iPphl #Ik;s ls vuf/kd rFkk N% yk[k #i;s dh vfèkdre 
lhek ds Hkhrj gksxk**A( vkSj 

 
   (iii)  f}rh; ijarqd esa ^^pkj yk[k #Ik;s** “kCnksa ds LFkku ij ^^Ng yk[k :Ik;s** “kCn j[ks 

tk,axsA 
 
  ¼[k½ mi/kkjk ¼2½ esa ^^iPPkhl gtkj** “kCnksa ds LFkku ij ^^ipkl gtkj** “kCn j[ks tk,axsA 
 

&&&&&&&&& 
 
 

mÌs';ksa vkSj dkj.kksa dk dFku 
 

 fuokZg O;; esa rhozrk ls o`f++) ds dkj.k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru vfèkfu;e] 1971 esa 
la”kks/ku djuk vko”;d LkEk>k x;k gSA  
  
 ;g fo/ks;d mi;ZqDr mÌs”;ksa dh iwfrZ ds fy, gSA  
        

¼lq[kfoanj flag lqD[kw½ 
         eq[; eU=hA 

f”keyk % 
rkjh[k %  ------------------] 2025 

 

&&&&&&& 
 
 

foÙkh; Kkiu 
   
 fo/ks;d ds micU/kksa dks vf/kfu;fer fd, tkus ls jktdks’k ij yxHkx iSarhl yk[k vfrfjDr 
vkorhZ O;; vUroZfyr gksxk] rFkkfi bldk Bhd vuqeku ugha yxk;k tk ldrk gSA   



 

 

641jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
ÁR;k;ksftr fo/kku lEcU/kh Kkiu 

 
&”kwU;& 

 
&&&&&&&& 

 
Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 207 ds v/khu jkT;iky dh flQkfj'ksa 

 
            ¼Qkby Uka0 th0,0Mh0&lh0&Mh0¼6½&3@2025½ 
 
 fgekpy izns”k ds jkT;iky] fgekpy Áns”k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru ¼la'kskèku½ 
fo/ks;d] 2025 dh fo’k;oLrq ds ckjs esa lwfpr fd, tkus ds Ik”Pkkr~ Hkkjr ds lafoèkku ds vuqPNsn 207 ds 
v/khu fo/ks;d  dks fo/kku lHkk esa iqj%LFkkfir djus vkSj ml ij fopkj djus dh flQkfj”k djrs gSaA  
 

&&&&&&&& 
 

fgekpy Áns'k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru ¼la'ksk/ku½ fo/ks;d] 2025 
 
 fgekpy Áns”k fo/kku lHkk v/;{k vkSj mik/;{k osru vf/kfu;e] 1971 ¼1971 dk vfèkfu;e 
la[;kad 4½ dk vkSj la”kks/ku djus ds fy, fo/ks;dA 
 

¼lq[kfoanj flag lqD[kw½ 
         eq[; eU=hA 

&&&&&&&& 
 
¼'kjn dqekj yxoky½  
   iz/kku lfpo ¼fof/k½A 
   
f”keyk % 
rkjh[k % --------------] 2025 
 

&&&&&&&&& 
 
 

UTHORITATIVE ENGLISH TEXT 
 

Bill  No.  10  of  2025 
 

THE HIMACHAL PRADESH  LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER’S AND DEPUTY 
SPEAKER’S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025 

 
ARRANGEMENT OF CLAUSES 

Clauses:  

 
 1. Short title.  
 2. Amendment of section 3.   
 3. Amendment of section 4.  
 4. Omission of section 8. 
 5. Amendment of section 10-A.   



 642        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         

Bill  No.  10  of  2025. 
 

THE HIMACHAL PRADESH  LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER’S AND DEPUTY 
SPEAKER’S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025 

 
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) 

 
A 
 

BILL 
 

 further to amend the Himachal Pradesh  Legislative Assembly Speaker’s and Deputy 
Speaker’s Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971). 
 
 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of 
the Republic of India as follow:— 
  
 1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative        Assembly 
Speaker’s and Deputy Speaker’s Salaries (Amendment) Act, 2025.     
         
 2. Amendment of section 3.—In  section 3 of  the Himachal   Pradesh Legislative  
Assembly  Speaker’s and Deputy Speaker’s Salaries Act, 1971 (hereinafter referred to as the 
“principal  Act”),— 
 
 (a)  in sub–section (1), for the words “eighty thousand”, the words “ninety five thousand”  

shall be substituted;  
 
 (b)  for sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:— 
 
  "(1-A)  The salary of the Speaker shall be increased after every five years commencing 

from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of 
Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961."; and 

 
 (c)  in   sub–section   (1-B),  for   the  words  “ninety five  thousand”, the words “one lakh 

fifty thousand”  shall be  substituted.   
 
 3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,—                                                 
 
 (a)  in   sub-section (1),  for   the    words, “seventy  five     thousand”,  the  words  “ninety 

two thousand”  shall  be substituted; 
 
 (b) for sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:— 
 
  "(1-A)  The salary of the Deputy Speaker shall be increased after every five years 

commencing from 1st April, 2030 on the basis of cost inflation index provided under 
clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961."; and 

 
 (c)  in  sub–section  (1-B),  for   the  words  “ninety  five thousand”, the words “one lakh 

fifty thousand”  shall be substituted.  
 
 
 4. Omission of section 8.—Section 8 of the principal Act shall be omitted. 



 

 

643jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 5. Amendment of section 10-A.— In section 10-A of the principal Act,—                                        
               
 (a)  in sub-section (1),— 
 
  (i)  for the words “four lac rupees”, the words “six  lakh rupees”  shall  be  

substituted;  
                                                                                                             
       (ii)  for the first  proviso, the following  shall be  substituted, namely:—  
  
   “Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per 

kilometer charges shall not exceed  more than twenty five rupees and within the 
maximum limit of six lakh rupees:”; and 

 
  (iii)  in the second  proviso, for the  words “four lac rupees” the words “six lakh 

rupees” shall be substituted; and  
 
  (b)  in sub-section (2), for the  words “twenty five  thousand”,   the words “fifty thousand” 

shall be  substituted. 
 

__________ 
 
 

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 
 
 Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the 
provisions of the Himachal Pradesh  Legislative Assembly Speaker’s and Deputy Speaker’s 
Salaries Act, 1971. 
 
 This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.  

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) 
Chief Minister. 

 
 
SHIMLA 
The___________ March, 2025. 
 

___________ 
 
 

FINANCIAL MEMORANDUM 
 
 Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of 
approximately 35 lakhs on the State Exchequer, however, the same cannot be exactly quantified.  
 

___________ 
 
 
 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 
 
 

-Nil- 



 644        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE 

CONSTITUTION OF INDIA  
 

[File No. GAD-C-D(6)-3/2025] 
 
 The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the 
Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker’s and Deputy Speaker’s Salaries (Amendment) 
Bill, 2025 recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and 
consideration of the Bill in the Legislative Assembly.  
 

___________ 
 
 

THE  HIMACHAL  PRADESH  LEGISLATIVE  ASSEMBLY  SPEAKER’S  AND 
DEPUTY  SPEAKER’S  SALARIES  (AMENDMENT)  BILL,  2025 

 
A 
 

BILL 
  
 further to amend the Himachal Pradesh  Legislative Assembly Speaker’s and Deputy 
Speaker’s Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971). 
 

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) 
Chief Minister. 

 
(SHARAD KUMAR LAGWAL) 
              Pr. Secretary (Law). 
 
 
SHIMLA: 
 
The___________,2025. 
 
 
 

__________ 
 

 
 

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.) 
 

 Deepak Kumar s/o Sh. Amar Singh, resident of P.O. Karian, Tehsil & District Chamba     
(H. P.).  

and 
 

 Roshni  d/o Sh. Om Parkash, resident of House No. 3/40, Sangalpura Road, Ward No. 5, 
Post Office Gurdaspur, Tehsil & Distt. Gurdaspur, Punjab.  
 

Versus 
 

General Public 



 

 

645jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,     

1996 (Act No. 21of 1997). 
 
 Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 
8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating 
therein that they have solemnized their marriage on 05-05-2010 at their place of residence with 
prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in 
the records of Gram Panchayat Karian, Development Block Mehla well in time. 
 
 And whereas, they have also stated  that they were not aware of the laws for the registration 
of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary orders for the registration 
of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.  
 
 Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any 
objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear 
before the undersigned in my court on or before 03-05-2025 at 2.00 P.M. either personally or 
through their authorised agent/pleader. 
 
 In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of 
marriage without affording any further opportunity of being heard. 

 

 Issued under my hand and seal of the Court on this 02nd day of April, 2025.  
 
Seal.     Sd/- 
       Sub-Divisional Magistrate,  

Chamba, District Chamba (H.P.). 
_________  

 
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of 

Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.) 
 
In the matter of: 
 
 1. Lovely Kumar s/o Dharam Chand, r/o Village Choa Chukrala, Post Office Choru, 
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).  
 
 2. Bharti Kumari d/o Vinod Saini, r/o Village Shergarh Man, District Ludhiana, Punjab.  
 

Versus 
 

General Public 
 

Subject.— Notice for Registration of Marriage Under Special Marriage Act, 1954. 
 
 The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 
alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have 
stated that they have solemnized their marriage on 27-07-2024 at Bagla Mukhi Sankat Mochan 
Temple and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered. 
 
 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who 
have only objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before 
this office on or before 17-05-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 17-05-2025 at 11.00 A.M. 



 646        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
will not be entertained by this office and then the marriage will be registered  accordingly as per the 
law prescribed. 
 
 Issued today on this 01-04-2025 under my hand and seal of this office. 
 
Seal.   RAKESH SHARMA (HPAS), 
   Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, 
   Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.). 

 
 
 

_________________________ 

 
 

In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of 
Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.) 

 
In the matter of: 
 
 1. Tulsi Dass s/o Rama Ram, r/o Village Sareri, Post Office Bahal, Tehsil Nadaun, 
District Hamirpur (H.P.).  
 
 2. Pawana Kumari d/o Sondhi Ram, r/o Village Amman, Tehsil Bamsan, District 
Hamirpur (H.P.).  
 

Versus 
 

General Public 
 

Subject.— Notice for Registration of Marriage Under Special Marriage Act, 1954. 
 
 The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 
alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have 
stated that they have solemnized their marriage on 13-03-2025 at Bagla Mukhi Sankat Mochan 
Temple and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered. 
 
 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who 
have onlyobjection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before 
this office on or before 28-04-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 28-04-2025 at 11.00 A.M. 
will not be entertained by this office and then the marriage will be registered  accordingly as per the 
law prescribed. 
 
 Issued today on this 22-03-2025 under my hand and seal of this office. 
 
Seal.   RAKESH SHARMA (HPAS), 
   Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, 
   Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.). 

 
 

_________________________ 

 
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of 

Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.) 
 
In the matter of: 



 

 

647jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 1. Akshay Kumar s/o Raj Kumar, r/o Village Palasi, Post Office Pahal, Tehsil Galore, 
District Hamirpur (H.P.).  
 
 2. Harshita Rawat d/o Fateh Singh Rawat, r/o House No. 313/2 Dayanand Colony 
Ramnagar, Tehsil & District Ajmer Rajasthan.  
 

Versus 
 

General Public 
 

Subject.— Notice for Registration of Marriage Under Special Marriage Act, 1954. 
 
 The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 
alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have 
stated that they have solemnized their marriage on 06-03-2025 at Jai Mata Bagla Mukhi Sankat 
Mochan Mandir Budhana Kangoo and they are living as husband and wife since then, hence their 
marriage may be registered. 
 
 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who 
have only objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before 
this office on or before 03-05-2025 at 11.00 A.M. The objection(s) after 03-05-2025 at 11.00 A.M. 
will not be entertained by this office and then the marriage will be registered  accordingly as per the 
law prescribed. 
 
 Issued today on this 01-04-2025 under my hand and seal of this office. 
 
Seal.   RAKESH SHARMA (HPAS), 
   Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, 
   Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.). 

 
 
 

_________________________ 

 
 
 

In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of 
Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.) 

 
In the matter of: 
 
 1. Abnish s/o Kuldeep Kumar, r/o Village Chilbahal, Post Office Dangri, Tehsil Nadaun, 
District Hamirpur (H.P.).  
 
 2. Neha Devi d/o Pradeep Kumar, r/o Village Dhaneti Bhurian Raja Ka Talab, Panchayat 
Dhaneti Garla, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.).  
 

Versus 
 

General Public 
 

Subject.— Proclamation for the registration of Marriage under section 5 of special marriage Act, 
1976. 



 648        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 Abnish and Neha Devi have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 
alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have 
stated that they intend  to solemnize their marriage within next three calendar months.  
  
 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person 
having  any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing 
before this court on or before 16-06-2025.  In case no objection is received by16-06-2025, it will be 
presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will 
be registered accordingly. 
 
 Issued under my hand and seal of the court on 01-03-2025. 
 
Seal.   RAKESH SHARMA (HPAS), 
   Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, 
   Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.). 

 
 
 

_________________________ 

 
In the Court of Sh. Rakesh Sharma HPAS Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of 

Marriage Office Nadaun, District Hamirpur (H.P.) 
 
In the matter of: 
 
 1. Pankaj Kumar s/o Surender Kumar, r/o Village Sarai, Post Office Dhaneta, Tehsil 
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).  
 
 2. Dilpreet Kaur d/o Charan Singh, r/o Village Nathoke, Post Office & Tehsil 
Bhaghapurana, District Moga (P.B.).  
 

Versus 
 

General Public 
 

Subject.— Proclamation for the registration of Marriage under section 5 of special marriage Act, 
1976. 

 
 Pankaj Kumar and Dilpreet Kaur have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 
1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have 
stated that they intend  to solemnize their marriage within next three calendar months.  
  
 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person 
having  any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing 
before this court on or before 16-06-2025.  In case no objection is received by16-06-2025, it will be 
presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will 
be registered accordingly. 

 
 Issued under my hand and seal of the court on 01-03-2025. 
 
Seal.   RAKESH SHARMA (HPAS), 
   Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, 
   Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.). 



 

 

649jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
11@NT@2025  tUe frfFk iathdj.k 08&01&2025 25&04&2025  
 
 lqJh dapuk nsoh iq=h 'kfDr pUn] oklh eksgky Bk.kk] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - okfn;kA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k lqJh dapuk nsoh iq=h 'kfDr pUn] oklh eksgky Bk.kk] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k lqJh dapuk nsoh iq=h 'kfDr pUn] oklh eksgky Bk.kk] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 12&02&1974 
dks xzke iapk;r /kefj;k.kk esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls xzke iapk;r /kefj;k.kk esa ntZ ugha gks ik;k 
gSA fygktk bls xzke iapk;r /kefj;k.kk esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
25&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks ntZ djus ds vkns'k ns fn;s 
tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 17&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 
 

fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
13@NT@2025  tUe frfFk iathdj.k 24&03&2025 25&04&2025  
 
 Jh izrki flag iq= fdjik jke] oklh eksgky ?kjFkksyh] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k Jh izrki flag iq= fdjik jke] oklh eksgky ?kjFkksyh] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 



 650        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k Jh izrki flag iq= fdjik jke] oklh eksgky ?kjFkksyh] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 04&03&1975 
dks xzke iapk;r cuky esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls xzke iapk;r cuky esa ntZ ugha gks ik;k gSA 
fygktk bls xzke iapk;r cuky esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
25&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks ntZ djus ds vkns'k ns fn;s 
tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 24&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

&&&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 
 

fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
12@NT@2025  tUe frfFk iathdj.k 12&03&2025 25&04&2025  
 
 Jh lqjthr flag iq= foLlks jke] oklh eksgky uykgh] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k Jh lqjthr flag iq= foLlks jke] oklh eksgky uykgh] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k izkFkhZ Jh lqjthr flag iq= foLlks jke] oklh eksgky uykgh] 
rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mudk tUe fnukad 
30&06&1970 dks xzke iapk;r tksy yEcjh esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls xzke iapk;r tksy yEcjh esa 
ntZ ugha gks ik;k gSA fygktk bls xzke iapk;r tksy yEcjh esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
25&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks ntZ djus ds vkns'k ns fn;s 
tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 17&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 



 

 

651jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
05@NT@2025  e`R;q frfFk iathdj.k 24&02&2025 25&04&2025  
 
 Jh lqHkk"k pUn iq= tksfxUnj flag] oklh eksgky ykSgy] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 e`R;q frfFk iathdj.k Jh lkfgy iq= lqHkk"k pUn] oklh eksgky ykSgy] rglhy lqtkuiqj] ftyk 
gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= cjk;s e`R;q frfFk iathdj.k izkFkhZ Jh lqHkk"k pUn iq= tksfxUnj flag] oklh eksgky 
ykSgy] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd muds csVs Jh 
lkfgy iq= lqHkk"k pUn dh e`R;q fnukad 15&04&2001 dks xzke iapk;r jh esa gqbZ Fkh rFkk lgcu xyrh ls 
ntZ ugha gks ik;h gSA fygktk bls xzke iapk;r jh esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr e`R;q frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
25&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr e`R;q frfFk dks ntZ djus ds vkns'k ns fn;s 
tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 18&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
23@T@2025  tUe frfFk iathdj.k 17&03&2025 22&04&2025  
 
 Jh latho dqekj iq= eLr jke] oklh eksgky fVgjk] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
 
  

 tUe frfFk iathdj.k Jh latho dqekj iq= eLr jke] oklh eksgky fVgjk] rglhy lqtkuiqj] ftyk 
gehjiqj ¼fg0 iz0½A 



 652        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k Jh latho dqekj iq= eLr jke] oklh eksgky fVgjk] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 05&06&1971 
dks xzke iapk;r fVgjk esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls tUe frfFk ntZ ugha gks ikbZ gSA fygktk bls xzke 
iapk;r fVgjk esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
22&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks xzke iapk;r fVgjk esa ntZ djus 
ds vkns'k ns fn;s tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 27&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

&&&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 
 

fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
03@T@2025  tUe frfFk iathdj.k 18&02&2025 22&04&2025  
 
 Jherh xk;=h nsoh iq=h tksgaMw jke] oklh eksgky dkPN] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - okfn;kA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k Jherh xk;=h nsoh iq=h tksgaMw jke] oklh eksgky dkPN] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k Jherh xk;=h nsoh iq=h tksgaMw jke] oklh eksgky dkPN] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 10&01&1951 
dks xzke iapk;r tksy ¼iykgh½ esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls ntZ ugha gks ik;k gSA fygktk bls xzke 
iapk;r tksy ¼iykgh½ esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
22&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks ntZ djus ds vkns'k ns fn;s 
tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 22&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 



 

 

653jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
23@NT/2025  uke nq#Lrh 28&01&2025 25&04&2025  
 
 Jh lqjthr jk.kk iq= 'kkyh jke] oklh eksgky xjkSMw fegky;ka] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj 
¼fg0 iz0½A   - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izkFkhZ Jh lqjthr jk.kk iq= 'kkyh jke] oklh eksgky xjkSMw fegky;ka] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izkFkhZ Jh lqjthr jk.kk iq= 'kkyh jke] oklh eksgky xjkSMw fegky;ka] 
rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa izkFkZuk&i= nk;j fd;k gS fd mldk uke 
jktLo vfHkys[k esa lqjthr iq= lkyh xzke ntZ gS] tcfd mudk lgh uke lqjthr jk.kk iq= lkyh xzke 
gSA fygktk bls nq#Lr djds eksgky xjkSMw fegky;ka ds jktLo vfHkys[k esa lqjthr jk.kk iq= lkyh xzke 
fd;k tk,A 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
fdlh dks mijksDr uke nq#Lrh ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 25&04&2025 dks lqcg 
10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds le{k mifLFkr gksdj 
is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr uke nq#Lr djus ds vkns'k ns fn;s tk;saxsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt 
u lquk tk,xkA  
 
 vkt fnukad 27&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
24@T@2025  tUe frfFk iathdj.k 22&03&2025 22&04&2025  
 
 lqJh liuk nsoh iq=h xksj[k jke] oklh eksgky HkjBwa] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - okfn;kA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k lqJh liuk nsoh iq=h xksj[k jke] oklh eksgky HkjBwa] rglhy lqtkuiqj] ftyk 
gehjiqj ¼fg0 iz0½A 



 654        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k lqJh liuk nsoh iq=h xksj[k jke] oklh eksgky HkjBwa] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 05&04&1975 
dks xzke iapk;r pfe;k.kk esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls tUe frfFk ntZ ugha gks ikbZ gSA fygktk bls 
xzke iapk;r pfe;k.kk esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
22&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks xzke iapk;r pfe;k.kk esa ntZ 
djus ds vkns'k ns fn;s tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 22&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

&&&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 
 

fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
25@T/2025   uke nq#Lrh 22&03&2025 22&04&2025  
 
 Jh fcØe pUn iq= 'kkyhxzke] oklh eksgky cSjh] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
    - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izkFkhZ Jh fcØe pUn iq= 'kkyhxzke] oklh eksgky cSjh] rglhy lqtkuiqj] ftyk 
gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izkFkhZ Jh fcØe pUn iq= 'kkyhxzke] oklh eksgky cSjh] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa izkFkZuk&i= nk;j fd;k gS fd mldk uke jktLo vfHkys[k esa 
fcØe flag iq= 'kkyks ntZ gS] tcfd mudk lgh uke fcØe pUn iq= 'kkyks gSA fygktk bls nq#Lr djds 
fcØe pUn iq= 'kkyks fd;k tk,A 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
fdlh dks mijksDr uke nq#Lrh ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 22&04&2025 dks lqcg 
10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds le{k mifLFkr gksdj 
is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr uke nq#Lr djus ds vkns'k ns fn;s tk;saxsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt 
u lquk tk,xkA  
 
 vkt fnukad 22&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 



 

 

655jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
26@T/2025   uke nq#Lrh 22&03&2025 22&04&2025  
 
 Jh fcØe pUn iq= 'kkyhxzke] oklh eksgky cSjh] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
    - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izkFkhZ Jh 'kkyhxzke iq= gh:] oklh eksgky cSjh] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj 
¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izkFkhZ Jh fcØe pUn iq= 'kkyhxzke] oklh eksgky cSjh] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa izkFkZuk&i= nk;j fd;k gS fd mlds firk 'kkyhxzke iq= gh: 
dk uke jktLo vfHkys[k okD;k eksgky cSjh esa 'kkyks iq= gh: ntZ gS] tcfd mudk lgh uke 'kkyhxzke 
iq= gh: gSA fygktk bls eksgky cSjh ds jktLo vfHkys[k esa nq#Lr djds 'kkyks mQZ 'kkyhxzke iq= gh: 
fd;k tk,A 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
fdlh dks mijksDr uke nq#Lrh ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 22&04&2025 dks lqcg 
10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds le{k mifLFkr gksdj 
is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr uke nq#Lr djus ds vkns'k ns fn;s tk;saxsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt 
u lquk tk,xkA  
 
 vkt fnukad 22&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
25@T@2025  tUe frfFk iathdj.k 21&03&2025 22&04&2025  
 
 Jh nyhi pUn iq= xksiky nkl] oklh eksgky Bk.kk /kkj] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k Jh nyhi pUn iq= xksiky nkl] oklh eksgky Bk.kk /kkj] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 



 656        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k Jh nyhi pUn iq= xksiky nkl] oklh eksgky Bk.kk /kkj] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 06&09&1968 
dks xzke iapk;r tUnMw esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls tUe frfFk ntZ ugha gks ikbZ gSA fygktk bls 
xzke iapk;r tUnMw esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
22&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks xzke iapk;r tUnMw esa ntZ djus 
ds vkns'k ns fn;s tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 21&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

&&&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 
 

fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
26@T@2025  tUe frfFk iathdj.k 21&03&2025 22&04&2025  
 
 Jh jes'k dqekj iq= csyh jke] oklh eksgky cfy;k.kk] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - oknhA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k Jh jes'k dqekj iq= csyh jke] oklh eksgky cfy;k.kk] rglhy lqtkuiqj] 
ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k Jh jes'k dqekj iq= csyh jke] oklh eksgky cfy;k.kk] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 08&06&1965 
dks xzke iapk;r cuky esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls tUe frfFk ntZ ugha gks ikbZ gSA fygktk bls xzke 
iapk;r cuky esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
22&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks xzke iapk;r cuky esa ntZ djus 
ds vkns'k ns fn;s tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 27&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 



 

 

657jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½ 

 
fely uEcj    fdLe eqdíek rkjh[k nk;j rkjh[k is'kh 
22@T@2025  tUe frfFk iathdj.k 07&03&2025 22&04&2025  
 
 lqJh ljyk nsoh iq=h ljou flag] oklh eksgky f[k;qaM ¼T;kM½] rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj  
¼fg0 iz0½   - - okfn;kA 
 

cuke 
  

 vke turk - -izfroknhA 
  

 tUe frfFk iathdj.k lqJh ljyk nsoh iq=h ljou flag] oklh eksgky f[k;qaM ¼T;kM½] rglhy 
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½A 
 
 izkFkZuk&i= cjk;s tUe iathdj.k lqJh ljyk nsoh iq=h ljou flag] oklh eksgky f[k;qaM ¼T;kM½] 
rglhy lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0 iz0½ us bl vnkyr esa nk;j fd;k gS fd mldk tUe fnukad 
20&12&1974 dks xzke iapk;r iuksg esa gqvk Fkk rFkk lgcu xyrh ls tUe frfFk ntZ ugha gks ikbZ gSA 
fygktk bls xzke iapk;r iuksg esa ntZ djus ds fy, vkns'k ikfjr fd, tk,aA 
 
 vr% izfroknh vke turk rFkk lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
;fn fdlh dks mijksDr tUe frfFk iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og fnukad is'kh 
22&04&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds 
le{k mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk mijksDr tUe frfFk dks xzke iapk;r iuksg esa ntZ djus ds 
vkns'k ns fn;s tk,axsA mlds mijkUr dksbZ ,rjkt ugha lquk tk,xkA 
 
 vkt fnukad 27&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  
lqtkuiqj] ftyk gehjiqj ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 

 
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the 

Powers of Marriage Officer under Special  Marriage Act, 1954 
 

In the matter of : 
 
 1. Mr. Abhishek age 22 years s/o Sh. Prittam Kumar, r/o Village & P.O. Samtana,  Tehsil 
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).  
 
 2. Ms. Kanchan Devi age 20 years d/o Sh. Sunka Ram, r/o Village Jajri, P.O. Raili jajri, 
Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.)   .. Appellants. 
 

Versus 
 

General Public 



 658        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
Subject.— Notice of  Marriage 

 
 

 Mr. Abhishek & Ms. Kanchan Devi have filed an application under section 05 of the 
Special Marriage Act, 1954 alongwith supporting documents in the court of undersigned in which 
they have stated that they intend to get married within three calendar months.  
 
 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person 
having any objection regarding their intention, may file his/her objections personally or in writing 
before this court on or before 05-05-2025. In case no objection is received by 05-05-2025, it will be 
presumed that there is no objection to the intention of the above said marriage and the same will be 
allowed accordingly. 
 
 Issued under my hand and seal of the court on 01-04-2025. 
 
Seal.   Sd/- 
   Marriage Officer-cum-SDM, 

Sub-Division Barsar (H.P.). 
________ 

 
c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy ikyeiqj]  

ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ 
 

eqdíek ua0 % 35@NT/2025  rkjh[k is'kh % 25&04&2025 
  
 equh"k dqekj iq= jes'k pUn] fuoklh okMZ uEcj 4] xkao pfp;ka uxjh] Mkd?kj pfp;ka] ikyeiqj] 
rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] fg0 iz0A 

 
cuke 

 
vke turk 

      
izkFkZuk&i= vf/kfu;e /kkjk 13¼3½ tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 
 
 equh"k dqekj iq= jes'k pUn] fuoklh okMZ uEcj 4] xkao pfp;ka uxjh] Mkd?kj pfp;ka] ikyeiqj] 
rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] fg0 iz0 us bl dk;kZy; esa izkFkZuk&i= is'k fd;k gS fd izkFkhZ ds pkpk dh 
e`R;q xkao pfp;ka uxjh] okMZ uEcj 4] rglhy ikyeiqj esa fnukad 07&01&2009 dks gqbZ gS] ysfdu 
lEcfU/kr xzke iapk;r pfp;ka ds vfHkys[k esa ntZ u gSA 
 
 vr% vc b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd bl ckjs fdlh O;fDr dks dksbZ Hkh 
,rjkt gks rks og fnukad 25&04&2025 dks v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa lqcg 11-00 cts gkftj gksdj 
viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh mtj ;k ,rjkt dkfcys lek;r u gksxk 
rFkk izkFkhZ ds pkpk lqfjUnj dqekj iq= jks'ku yky dh e`R;q iathdj.k ds vkns'k xzke iapk;r pfp;ka dks 
ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt  fnukad 25&03&2025 dks gekjs gLrk{kj o eksgj lfgr tkjh fd;k x;kA 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 



 

 

659jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy ikyeiqj]  

ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ 
 

eqdíek ua0 % 34@NT/2025  rkjh[k is'kh % 24&04&2025 
  
 ohuk nsoh iq=h oyh jke gky iRuh feyki pUn] fuoklh eksgjyk] Mkd?kj fl)iqj ljdkjh] rglhy 
ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] fg0 iz0A 

 
cuke 

 
vke turk 

      
izkFkZuk&i= vf/kfu;e /kkjk 13¼3½ tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 
 
 ohuk nsoh iq=h oyh jke gky iRuh feyki pUn] fuoklh eksgjyk] Mkd?kj fl)iqj ljdkjh] rglhy 
ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] fg0 iz0 us bl dk;kZy; esa izkFkZuk&i= is'k fd;k gS fd izkfFkZ;k dk tUe xkao 
eksgjyk] Mkd?kj fl)iqj ljdkjh] rglhy ikyeiqj esa fnukad 28&06&1964 dks gqvk gS ysfdu lEcfU/kr 
xzke iapk;r fl)iqj ljdkjh ds vfHkys[k esa ntZ u gSA 
 
 vr% vc b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd bl ckjs fdlh O;fDr dks dksbZ Hkh 
,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa lqcg 11-00 cts gkftj gksdj 
viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh mtj ;k ,rjkt dkfcys lek;r u gksxk 
rFkk izkfFkZ;k ds tUe iathdj.k ds vkns'k xzke iapk;r fl)iqj ljdkjh dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt  fnukad 01&04&2025 dks gekjs gLrk{kj o eksgj lfgr tkjh fd;k x;kA 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
 rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 

  

&&&&&&&&&& 
 

c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy ikyeiqj]  
ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ 

 
eqdíek ua0 % 31@NT/2025  rkjh[k is'kh % 25&04&2025 
  
 xxu pUn iq= oa'kh yky] fuoklh xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] 
fg0 iz0A 

 
cuke 

 
vke turk 

     
  
izkFkZuk&i= vf/kfu;e /kkjk 13¼3½ tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 
 

 
 xxu pUn iq= oa'kh yky] fuoklh xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] 
fg0 iz0 us bl dk;kZy; esa izkFkZuk&i= is'k fd;k gS fd izkFkhZ dk tUe xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] 



 660        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
rglhy ikyeiqj esa fnukad 20&01&1980 dks gqvk gS ysfdu lEcfU/kr xzke iapk;r ifM;kj[kM ds 
vfHkys[k esa ntZ u gSA 
 
 vr% vc b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd bl ckjs fdlh O;fDr dks dksbZ Hkh 
,rjkt gks rks og fnukad 25&04&2025 dks v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa izkr% 11-00 cts gkftj gksdj 
viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh mtj ;k ,rjkt dkfcys lek;r u gksxk 
rFkk izkFkhZ ds tUe iathdj.k ds vkns'k xzke iapk;r ifM;kj[kM dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt  fnukad 29&03&2025 dks gekjs gLrk{kj o eksgj lfgr tkjh fd;k x;kA 
 
 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
 rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 

  

&&&&&&&&&& 
 

c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy ikyeiqj]  
ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ 

 
eqdíek ua0 % 32@NT/2025  rkjh[k is'kh % 25&04&2025 
  
 iwtk nsoh iq=h oa'kh yky] fuoklh xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] 
fg0 iz0A 

 
cuke 

 
vke turk 

      
izkFkZuk&i= vf/kfu;e /kkjk 13¼3½ tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 
 
 iwtk nsoh iq=h oa'kh yky] fuoklh xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] 
fg0 iz0 us bl dk;kZy; esa izkFkZuk&i= is'k fd;k gS fd izkfFkZ;k dk tUe xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] 
rglhy ikyeiqj esa fnukad 14&09&1978 dks gqvk gS ysfdu lEcfU/kr xzke iapk;r ifM;kj[kM ds 
vfHkys[k esa ntZ u gSA 
 
 vr% vc b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd bl ckjs fdlh O;fDr dks dksbZ Hkh 
,rjkt gks rks og fnukad 25&04&2025 dks v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa izkr% 11-00 cts gkftj gksdj 
viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh mtj ;k ,rjkt dkfcys lek;r u gksxk 
rFkk izkfFkZ;k ds tUe iathdj.k ds vkns'k xzke iapk;r ifM;kj[kM dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt  fnukad 25&03&2025 dks gekjs gLrk{kj o eksgj lfgr tkjh fd;k x;kA 
 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
 rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 

  

&&&&&&&&&& 



 

 

661jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy ikyeiqj]  

ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ 
 

eqdíek ua0 % 33@NT/2025  rkjh[k is'kh % 25&04&2025 
  
 iouk nsoh iq=h oa'kh yky] fuoklh xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] 
fg0 iz0A 

 
cuke 

 
vke turk 

      
izkFkZuk&i= vf/kfu;e /kkjk 13¼3½ tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 
 
 iouk nsoh iq=h oa'kh yky] fuoklh xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] 
fg0 iz0 us bl dk;kZy; esa izkFkZuk&i= is'k fd;k gS fd izkfFkZ;k dk tUe xkao yNwa] Mkd?kj ifM;kj[kM] 
rglhy ikyeiqj esa fnukad 04&03&1976 dks gqvk gS ysfdu lEcfU/kr xzke iapk;r ifM;kj[kM ds 
vfHkys[k esa ntZ u gSA 
 
 vr% vc b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd bl ckjs fdlh O;fDr dks dksbZ Hkh 
,rjkt gks rks og fnukad 25&04&2025 dks v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa izkr% 11-00 cts gkftj gksdj 
viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh mtj ;k ,rjkt dkfcys lek;r u gksxk 
rFkk izkfFkZ;k ds tUe iathdj.k ds vkns'k xzke iapk;r ifM;kj[kM dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt  fnukad 25&03&2025 dks gekjs gLrk{kj o eksgj lfgr tkjh fd;k x;kA 
 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
 rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 

  

&&&&&&&&&& 
 

c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy ikyeiqj]  
ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ 

 
eqdíek ua0 % 38@NT/2025  rkjh[k is'kh % 26&04&2025 
  
 fueZyk nsoh iq=h #fy;k jke gky iRuh euh jke] fuoklh xkao /kze.k ¼ljlkoka½] Mkd?kj lqaxy] 
rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] fg0 iz0A 

 
cuke 

 
vke turk 

      
izkFkZuk&i= vf/kfu;e /kkjk 13¼3½ tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 

 
 fueZyk nsoh iq=h #fy;k jke gky iRuh euh jke] fuoklh xkao /kze.k ¼ljlkoka½] Mkd?kj lqaxy] 
rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k] fg0 iz0 us bl dk;kZy; esa izkFkZuk&i= is'k fd;k gS fd izkfFkZ;k dk tUe 



 662        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
xkao /kze.k ¼ljlkoka½] Mkd?kj lqaxy] rglhy ikyeiqj esa fnukad 01&01&1964 dks gqvk gS ysfdu lEcfU/kr 
xzke iapk;r lqaxy ds vfHkys[k esa ntZ u gSA 
 
 vr% vc b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd bl ckjs fdlh O;fDr dks dksbZ Hkh 
,rjkt gks rks og fnukad 26&04&2025 dks v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa izkr% 11-00 cts gkftj gksdj 
viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh mtj ;k ,rjkt dkfcys lek;r u gksxk 
rFkk izkfFkZ;k ds tUe iathdj.k ds vkns'k xzke iapk;r lqaxy dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt  fnukad 29&03&2025 dks gekjs gLrk{kj o eksgj lfgr tkjh fd;k x;kA 
 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
uk;c rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
 rglhy ikyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 

  

&&&&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 25@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  
 
 eksfgUnz flag iq= jks'ku yky] fuoklh xkao HkkSju] Mkd?kj fVgjh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k  
¼fg0 iz0½A    
 

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 
 
 izkFkhZ eksfgUnz flag iq= jks'ku yky] fuoklh xkao HkkSju] Mkd?kj fVgjh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk fVi ds 
jktLo egky HkkSju] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mldk uke efgUnz flag ntZ gks x;k gS 
tcfd muds vk/kkj dkMZ o iSu dkMZ o Ldwy izek.k&i= esa eksfgUnz flag ntZ gS] tksfd mldk lgh uke 
gSA nks vyx&vyx uke gks tkus ds dkj.k izkFkhZ dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA vr% izkFkhZ dk 
vkxzg gS fd mijksDr of.kZr egky ds jktLo vfHkys[k esa mldk uke eksfgUnz flag miuke efgUnz flag ntZ 
fd;k tk;sA 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkFkhZ dk uke iVokj o`Ùk fVi] egky HkkSju ds jktLo vfHkys[k esa 
efgUnz flag ds ctk;s eksfgUnz flag miuke efgUnz flag ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj fn;s tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 24&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 

 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 
rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 



 

 

663jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 26@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  
 
 fodkl dqekj iq= egyw jke] fuoklh xkao fVi mijyk] Mkd?kj lqjk.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½A    
 

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 
 
 izkFkhZ fodkl dqekj iq= egyw jke] fuoklh egky fVi mijyk] Mkd?kj lqjk.kh] rglhy [kqf.M;ka] 
ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk 
fVi ds jktLo egky fVi mijyk] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mldk uke fodkl o firk 
dk uke egyw o egky v?kkj ds jktLo vfHkys[k esa mldk uke fodkl ntZ gks x;k gS tcfd mlds 
vk/kkj dkMZ] iSu dkMZ o Ldwy izek.k&i=] ifjokj jftLVj udy esa mldk uke fodkl dqekj o firk dk 
uke egyw jke ntZ gS] tksfd mldk o mlds firk dk lgh uke gSA nks vyx&vyx uke  gks tkus ds 
dkj.k izkFkhZ dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA vr% izkFkhZ dk vkxzg gS fd egky fVi mijkyk ds 
jktLo vfHkys[k esa mldk uke fodkl dqekj miuke fodkl o firk dk uke egyw jke miuke egyw rFkk 
egky v?kkj esa mldk uke fodkl dqekj miuke fodkl ntZ fd;k tk;sA 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkFkhZ dk uke iVokj o`Ùk fVi ds jktLo egky fVi mijyk ds 
jktLo vfHkys[k esa mldk uke fodkl dqekj miuke fodkl o firk dk uke egyw jke miuke egyw rFkk 
egky v?kkj esa mldk uke fodkl dqekj miuke fodkl ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj fn;s tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 20&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 

rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 
 

&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 27@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  
 
 vfHk"ksd jk.kk iq= foØe flag] fuoklh xkao fVi owgyk] Mkd?kj lqjkuh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½A    
 

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 



 664        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 izkFkhZ vfHk"ksd jk.kk iq= foØe flag] fuoklh egky fVi owgyk] Mkd?kj lqjkuh] rglhy [kqf.M;ka] 
ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk 
fVi ds jktLo egky fVi owgyk] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mldk uke vfHk'ks[k dqekj 
ntZ gks x;k gS tcfd mlds vk/kkj dkMZ] iSu dkMZ o Ldwy izek.k&i= esa vfHk"ksd jk.kk ntZ gS] tksfd 
mldk lgh uke gSA nks vyx&vyx uke gks tkus ds dkj.k izkFkhZ dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk 
gSA vr% izkFkhZ dk vkxzg gS fd mijksDr of.kZr egky ds jktLo vfHkys[k esa mldk uke vfHk"ksd jk.kk 
miuke vfHk'ks[k dqekj ntZ fd;k tk;sA 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkFkhZ dk uke iVokj o`Ùk fVi ds egky fVi owgyk ds jktLo 
vfHkys[k esa vfHk'ks[k dqekj ds ctk;s vfHk"ksd jk.kk miuke vfHk'ks[k dqekj ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj 
fn;s tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 20&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 

rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 
 

&&&&&&& 
 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 28@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  
 
 vthr flag iq= ijl jke] fuoklh xkao Hkje n;kjk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k 
¼fg0 iz0½A    
 

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 
 
 izkFkhZ vthr flag iq= ijl jke] fuoklh egky Hkje n;kjk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk fFky ds 
jktLo egky Fkkrh] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mldk uke vthr dqekj ntZ gks x;k gS 
tcfd mlds vk/kkj dkMZ] iSu dkMZ o Ldwy izek.k&i= esa vthr falag ntZ gS] tksfd mldk lgh uke gSA 
nks vyx&vyx uke gks tkus ds dkj.k izkFkhZ dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA vr% izkFkhZ dk 
vkxzg gS fd mijksDr of.kZr egky ds jktLo vfHkys[k esa mldk uke vthr flag miuke vthr dqekj 
ntZ fd;k tk;sA 
 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkFkhZ dk uke iVokj o`Ùk fFky ds egky Fkkrh ds jktLo 



 

 

665jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
vfHkys[k esa vthr dqekj ds ctk;s vthr flag miuke vthr dqekj ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj fn;s 
tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 20&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 

rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 
 

&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 29@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  
 
 lhek nsoh iq=h ijl jke] fuoklh xkao Hkje n;kjk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k 
¼fg0 iz0½A    
 

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 
 
 izkfFkZ;k lhek nsoh iq=h ijl jke] fuoklh xkao Hkje n;kjk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk fFky ds 
jktLo egky Fkkrh] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mldk uke lksek nsoh ntZ gks x;k gS 
tcfd mlds vk/kkj dkMZ]  iSu dkMZ o Ldwy izek.k&i= esa lhek nsoh ntZ gS] tksfd mldk lgh uke gSA 
nks vyx&vyx uke gks tkus ds dkj.k izkfFkZ;k dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA vr% izkfFkZ;k dk 
vkxzg gS fd mijksDr of.kZr egky ds jktLo vfHkys[k esa mldk uke lhek nsoh miuke lksek nsoh ntZ 
fd;k tk;sA 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkfFkZ;k dk uke iVokj o`Ùk fFky ds egky Fkkrh ds jktLo 
vfHkys[k esa lksek nsoh ds ctk;s lhek nsoh miuke lksek nsoh ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj fn;s tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 20&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 

 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 

rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 
 

&&&&&&& 
 
 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 30@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  



 666        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 bUnzk nsoh iq=h ijl jke] fuoklh xkao Hkje n;kjk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k 
¼fg0 iz0½A    
 

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 
 
 izkfFkZ;k bUnzk nsoh iq=h ijl jke] fuoklh egky Hkje n;kjk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk fFky ds 
jktLo egky Fkkrh] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mldk uke bUnw nsoh ntZ gks x;k gS tcfd 
mlds vk/kkj dkMZ] iSu dkMZ o ifjokj jftLVj esa bUnzk nsoh ntZ gS] tksfd mldk lgh uke gSA nks 
vyx&vyx uke gks tkus ds dkj.k izkfFkZ;k dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA vr% izkfFkZ;k dk 
vkxzg gS fd mijksDr of.kZr egky ds jktLo vfHkys[k esa mldk uke bUnzk nsoh miuke bUnw nsoh ntZ 
fd;k tk;sA 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkfFkZ;k dk uke iVokj o`Ùk fFky ds egky Fkkrh ds jktLo 
vfHkys[k esa bUnw nsoh ds ctk;s bUnzk nsoh miuke bUnw nsoh ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj fn;s tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 20&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 

rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 
 

&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 31@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  
 
 lqjthr flag iq= Kku flag] fuoklh xkao QjsgMk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k 
¼fg0 iz0½A    
 

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 
 
 

 izkFkhZ lqjthr flag iq= Kku flag] fuoklh egky QjsgMk] Mkd?kj fFky] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk fFky ds 
jktLo egky QjsgMk o yVsgM] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mlds firk dk uke HkkxhjFk 
ntZ gks x;k gS tcfd mlds vk/kkj dkMZ] iSu dkMZ o ifjokj jftLVj esa Kku flag ntZ gS] tksfd mldk 
lgh uke gSA nks vyx&vyx uke  gks tkus ds dkj.k izkFkhZ dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA 



 

 

667jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
vr% izkFkhZ dk vkxzg gS fd mijksDrof.kZr egky ds jktLo vfHkys[k esa mlds firk dk uke Kku flag 
miuke HkkxhjFk ntZ fd;k tk;sA 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkFkhZ ds firk dk uke iVokj o`Ùk fFky ds egky QjsgMk o 
yVsgM ds jktLo vfHkys[k esa HkkxhjFk ds ctk;s Kku flag miuke HkkxhjFk ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj 
fn;s tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 20&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 

rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 
 

&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½  
 

dsl ua0 % 32@C@NT@2025 rkjh[k is'kh % 24&04&2025  
 
 uhy dqekj iq= pqgk mQZ jruk] fuoklh xkao fygkl] Mkd?kj ?kjuk] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½A    

cuke  
 

vke turk 
 

muoku eqdíek-&&uke nq#LrhA 
 
 izkFkhZ uhy dqekj iq= pqgk mQZ jruk] fuoklh xkao fygkl] Mkd?kj ?kjuk] rglhy [kqf.M;ka] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0 iz0½ us Lo;a mifLFkr gksdj izkFkZuk&i= uke nq#Lrh izLrqr fd;k gS fd iVokj o`Ùk fNyx ds 
jktLo egky fygkl] pMEcw o MxysgM] rglhy [kqf.M;ka ds vfHkys[k esa xyrh ls mldk uke vfuy 
dqekj ntZ gks x;k gS tcfd mlds vk/kkj dkMZ] iSu dkMZ o Ldwy izek.k&i= esa uhy dqekj ntZ gS] tksfd 
mldk lgh uke gSA nks vyx&vyx uke gks tkus ds dkj.k izkFkhZ dks fnDdrksa dk lkeuk djuk iM+ jgk 
gSA vr% izkFkhZ dk vkxzg gS fd mijksDr of.kZr egky ds jktLo vfHkys[k esa mldk uke uhy dqekj 
miuke vfuy dqekj ntZ fd;k tk;sA 
 
  vr% loZlk/kkj.k dks lquokbZ gsrq ctfj;s b'rgkj o eq'=h equknh }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd 
bl uke nq#Lrh ds lEcU/k esa fdlh izdkj dk mtj@,rjkt gks rks og fnukad 24&04&2025 dks 
vlkyru o odkyru is'k gksdj viuk ,rjkt ntZ djok ldrk gSA mlds mijkUr dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt tsjs lek;r u gksxk rFkk izkFkhZ dk uke iVokj o`Ùk fNyx ds egky fygkl] pMEcw o 
MxysgM ds jktLo vfHkys[k esa vfuy dqekj ds ctk;s uhy dqekj miuke vfuy ntZ djus ds vkns'k 
ikfjr dj fn;s tk;saxsA  
 
 vkt fnukad 20&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ] f}rh; Js.kh] 
rglhy [kqf.M;ka] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½A 



 668        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy /keZ'kkyk]  
ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 

 
eqdíek ua0 %  /NT/25 
 
  Sh. Kewal Kumar s/o Shri Jit Singh, r/o Vill. & P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District 
Kangra (H.P.). 
 

cuke 
 

vke turk 
  

fo"k;-&&izkFkZuk&i= tsjs /kkjk 13¼3½ fgekpy izns'k iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 
 
uksfVl cuke vke turkA 
 
 Sh. Kewal Kumar s/o Shri Jit Singh, r/o Vill. & P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District 
Kangra (H.P.) us bl vnkyr esa izkFkZuk&i= lfgr eqdÌek nk;j fd;k gS fd esjk tUe fnukad 
01&01&1965 dks gqvk gS ijUrq ,e0 lh0 /keZ'kkyk@xzke iapk;r@uxj fuxe esa tUe iathd`r u gSA vr% 
bls iathd`r fd;s tkus ds vkns'k fn;s tk;saA bl uksfVl ds }kjk leLr turk dks rFkk lEcfU/kr 
lEcfU/k;ksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh dks Kewal Kumar s/o Shri Jit Singh iathd`r fd;s 
tkus ckjs dksbZ ,rjkt gks rks og viuk ,rjkt gekjh vnkyr esa fnukad 30&04&2025 dks vlkyru ;k 
odkyru gkftj gksdj viuk ,rjkt is'k dj ldrk gS vU;Fkk eqrkfcd 'kiFk&i= tUe 01&01&1965 
frfFk iathd`r fd;s tkus ckjs vkns'k ikfjr dj fn;s tk;saxsA  

 
vkt fnukad 26&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh fd;k x;kA 
 

eksgjA   gLrk{kfjr@& 
   dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
    rglhy /keZ'kkyk] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
      

 
&&&&&&&& 

 
c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy /keZ'kkyk]  

ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 
 
eqdíek ua0 %  /NT/25 
 
  Sh. Gurukyap Tsering s/o Dawa, r/o House No. 198, Thardoe Ling Road near Norbu house, 
Mcleoadgang Chakwan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.). 
 

cuke 
 

vke turk 
  

fo"k;-&&izkFkZuk&i= tsjs /kkjk 13¼3½ fgekpy izns'k iathdj.k vf/kfu;e] 1969- 
 
uksfVl cuke vke turkA 



 

 

669jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 Sh. Gurukyap Tsering s/o Dawa, r/o House No. 198, Thardoe Ling Road near Norbu house, 
Mcleoadgang Chakwan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) us bl vnkyr esa izkFkZuk&i= 
lfgr eqdÌek nk;j fd;k gS fd esjk tUe fnukad 15&09&1989 dks gqvk gS ijUrq ,e0 lh0 
/keZ'kkyk@xzke iapk;r@uxj fuxe esa tUe iathd`r u gSA vr% bls iathd`r fd;s tkus ds vkns'k fn;s 
tk;saA bl uksfVl ds }kjk leLr turk dks rFkk lEcfU/kr lEcfU/k;ksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn 
fdlh dks Gurukyap Tsering s/o Dawa iathd`r fd;s tkus ckjs dksbZ ,rjkt gks rks og viuk ,rjkt 
gekjh vnkyr esa fnukad 30&04&2025 dks vlkyru ;k odkyru gkftj gksdj viuk ,rjkt is'k dj 
ldrk gS vU;Fkk eqrkfcd 'kiFk&i= tUe 15&09&1989 frfFk iathd`r fd;s tkus ckjs vkns'k ikfjr dj 
fn;s tk;saxsA  

 
vkt fnukad 27&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh fd;k x;kA 
 

eksgjA   gLrk{kfjr@& 
   dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
    rglhy /keZ'kkyk] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
      

&&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy /keZ'kkyk]  
ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 

 
eqdíek ua0 %  /NT/25 
 
  Sh. Santosh Kumar s/o Rasalu alias Bhala Ram, r/o Vill. Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil 
Dharamshala, District Kangra (H.P.). 
 

cuke 
 

vke turk 
  

fo"k;-&&izkFkZuk&i= tsjs /kkjk 37¼2½ fgekpy izns'k uke nq#Lrh djus ckjkA 
 
uksfVl cuke vke turkA 
 
 Sh. Santosh Kumar s/o Rasalu alias Bhala Ram, r/o Vill. Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil 
Dharamshala, District Kangra (H.P.) us bl vnkyr esa izkFkZuk&i= lfgr eqdÌek nk;j fd;k gS fd esjs 
firk th dh e`R;q 15&01&1986 dks gqbZ gS] ijUrq ,e0 lh0 /keZ'kkyk@xzke iapk;r esa e`R;q iathd`r u gSA 
vr% bls iathd`r fd;s tkus ds vkns'k fn;s tk;saA bl uksfVl ds }kjk leLr turk dks rFkk lEcfU/kr 
lEcfU/k;ksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh dks Rasalu alias Bhala Ram s/o Makaura Ram dh 
e`R;q dks iathd`r fd;s tkus ckjs dksbZ ,rjkt gks rks og viuk ,rjkt gekjh vnkyr esa fnukad 
30&04&2025 dks vlkyru ;k odkyru gkftj gksdj viuk ,rjkt is'k dj ldrk gS vU;Fkk eqrkfcd 
'kiFk&i= e`R;q fnukad 15&01&1986 dks iathd̀r fd;s tkus ckjs vkns'k ikfjr dj fn;s tk;saxsA  

 
vkt fnukad 27&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh fd;k x;kA 
 
 

eksgjA   gLrk{kfjr@& 
   dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
    rglhy /keZ'kkyk] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 



 670        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
  c vnkyr iwtk vf/kdkjh ¼fg0iz0ls0½ lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh ,oa rglhynkj] dkaxM+k] 

 rglhy o ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 
 

   fely ua0   rkjh[k nk;jk rkjh[k is'kh 
40@25@TEH  22&03&2025 22&04&2025 
41@25@TEH   
       
 izkFkhZ eaxy flag iq= jks'ku yky] fuoklh egky vonqYykiqj] Mkd?kj lksgM+k] rglhy o ftyk 
dkaxM+k] fg0 iz0A    
 

cuke 
 

vke turk 
 
izkFkZuk&i= tsj /kkjk 37¼2½ Hkw&jktLo vf/kfu;e] 1954 ds vUrxZr uke nq#Lrh djokus ckjsA 
 
 mijksDr izkFkhZ us v/kksgLrk{kjh ds le{k uke nq#Lrh gsrq izkFkZuk&i= izLrqr fd;k gSA izkFkhZ }kjk 
vkxzg fd;k x;k gS fd muds firk dk uke egky iSgx] iVokj o`Ÿk vonqYykiqj] rglhy o ftyk dkaxM+k] 
fg0 iz0 ds jktLo fjdkMZ esa jkSudh iq= [kM+dw o egky ukxu iVokj o`Ùk xxy esa :.kdw ntZ gS] tksfd 
xyr gS tcfd vU; dkxtkr esa izkFkhZ ds firk dk uke jks'ku yky iq= [kM+dw iq= f'kow ntZ gS tksfd 
lgh gSA vr% jktLo fjdkMZ esa lgh uke jkSudh o :.kdw dh ctk, :.kdw miuke jkSudh miuke jks'ku 
yky iq= [kM+dw iq= f'kow ntZ fd;k tk,A 
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd bl uke nq#Lrh ckjs fdlh dks 
dksbZ ,rjkt gks rks v/kksgLrk{kjh ds le{k fnukad 22&04&2025 dks gkftj vkdj viuk ,rjkt izLrqr dj 
ldrs gSaA fu/kkZfjr vof/k rd ,rjkt izkIr u gksus ij fu;ekuqlkj dk;Zokgh vey esa ykbZ tk,xhA  
 
 vkt fnukad 01&04&2025 dks gekjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh fd;k x;kA 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  

,oa rglhynkj dkaxM+k]  
rglhy o ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 

  

&&&&&&&& 
 
 

 
c vnkyr iwtk vf/kdkjh ¼fg0iz0ls0½ lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] rglhy dkaxM+k]  

ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 
 

fely ua0   rdlhe rkjh[k is'kh 
108@2024@rg0   24&04&2025 
 
nquh pUn   cuke fjf[k;k miuke jkftUnj vkfnA 

 
 izkFkZuk&i= rdlhe tsj /kkjk fg0iz0 Hkw&jktLo vf/kfu;e] ckcr Hkwfe [kkrk ua0 09] [krkSuh ua0 
18] [kljk uEcj 102] 103] 106] 107] 111] 111@1] 112] 113] 137] 160] 188] 206 ]260 fdÙkk 7] jdck 
0&70&30 gSDVs;j] fLFkr egky dksij ykgM+] ekStk rdhiqj] iVokj o`Ùk rdhiqj] tekcUnh lky 2019&20] 
rglhy o ftyk dkaxM+kA 



 

 

671jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
b'rgkj@eq'=h equknhA 
 
 mijksDr rdlhe izdj.k bl vnkyr esa tsjs lek;r gSA izR;kFkhZ fjf[k;k miuke jkftUnj iq= 
Qqe.k iq= lwok] f'koftUnj flag] fo'kky flag iq= o dqekjh ufork iq=h djrkj pUn iq= Qqe.k leLr 
fuoklh egky dksij ykgM+] ekStk rdhiqj] rglhy o ftyk dkaxM+k dks bl vnkyr }kjk leu tkjh fd, 
x, ysfdu mDr izfroknh gkftj vnkyr u vk jgs gSaA ftlls bl vnkyr dks iw.kZ fo'okl gks pqdk gS 
fd mijksDr izfroknh dh bÙkykg lk/kkj.k rjhds ls u gks ldrh gS] vr% bl b'rgkj@e'=h equknh }kjk 
rkehy djokbZ tkrh gSA 
 
 
 vr% mijksDr QjhdSu dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd og vlkyru ;k odkyru 
fnukad 24&04&2025 dks ckn nksigj 2-00 cts v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa gkftj vkdj viuk ,rjkt 
bl rdlhe ckjs is'k dj ldrs gSaA gkftj u vkus dh lwjr esa fu;ekuqlkj izkFkZuk&i= ij dk;Zokgh vey 
esa ykbZ tk,xhA 
  
 vkt fnukad 22&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh fd;k x;kA 
 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  

rglhy dkaxM+k] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
  

&&&&&&&& 
 

c vnkyr iwtk vf/kdkjh ¼fg0iz0ls0½ lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] rglhy dkaxM+k]  
ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 

 
fely ua0   rdlhe rkjh[k is'kh 
03@2023@rg0   24&04&2025 
04@2023@rg0 
 
eksfgUnj jke   cuke fryd jkt vkfnA 

 
 izkFkZuk&i= rdlhe tsj /kkjk fg0iz0 Hkw&jktLo vf/kfu;e] ckcr Hkwfe [kkrk ua0 197] [krkSuh ua0 
274&275] [kljk uEcj 169&170] fdÙkk 2] jdck 0&03&84 gSDVs;j o [kkrk ua0 196] [krkSuh ua0 270 
rk0 273] [kljk uEcjku 167] 172] 173] 168] 171 fdÙkk 4] jdck 0&14&71 gS0 fLFkr egky fjgkyiqjk] 
ekStk mtSu] iVokj o`Ùk tksxhiqj] tekcUnh lky 2020&21] rglhy o ftyk dkaxM+kA 
 
 

b'rgkj@eq'=h equknhA 
 
 
 mijksDr rdlhe izdj.k bl vnkyr esa tsjs lek;r gSA izR;kFkhZ fryd jkt iq= xksj[kw iq= lwtk] 
esgj pUn iq= gfj;k iq= lwtk] Jherh liuk nsoh iRuh v'kksd dqekj iq= 'khry] Jherh lqjs"Vk nsoh iq=h 
jlhyk iq= lwtk] jfoUnj dqekj iq= ijl jke iq= gfj;k] jlhyk jke iq= lwtk Through Lr,s jes'k pUn] 
iou dqekj] oyoUr flag iq= o loZ Jherh izhfr] lfj"VBk] lR;k] 'kdqUryk nsoh iq=h;ka jlhyk iq= lwtk 
leLr fuoklh egky dksij ykgM+] ekStk rdhiqj] rglhy o ftyk dkaxM+k dks bl vnkyr }kjk leu 
tkjh fd, x, ysfdu mDr izfroknh gkftj vnkyr u vk jgs gSaA ftlls bl vnkyr dks iw.kZ fo'okl gks 
pqdk gS fd mijksDr izfroknh dh bÙkykg lk/kkj.k rjhds ls u gks ldrh gS] vr% bl b'rgkj@e'=h 
equknh }kjk rkehy djokbZ tkrh gSA 



 672        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 vr% mijksDr QjhdSu dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd og vlkyru ;k odkyru 
fnukad 24&04&2025 dks ckn nksigj 2-00 cts v/kksgLrk{kjh dh vnkyr esa gkftj vkdj viuk ,rjkt 
bl rdlhe ckjs is'k dj ldrs gSaA gkftj u vkus dh lwjr esa fu;ekuqlkj izkFkZuk&i= ij dk;Zokgh vey 
esa ykbZ tk,xhA 
  
 vkt fnukad 22&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh fd;k x;kA 
 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  

rglhy dkaxM+k] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
  

&&&&&&&& 
 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh rglhynkj] t;flagiqj] 
 ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 

 
eqdíek ua0 % 23@rg@2025 rkjh[k is'kh % 05&05&2025 
 
 1- ;'kohj flag iq= Lo0 Jh jru yky] xkao o Mkd?kj la?kksy] rglhy t;flagiqj] ftyk 
dkaxM+k] fg0iz0A 
 
 2- Gagan Deep Kour d/o Prem Singh, House No. 278, Main Road Sohan Avenue, Court 
Khals Amritsar (PB)-143002 - -izkFkhZx.kA 
  

cuke 
  

  - - izfroknhx.kA 
 
 1- vke turk egky la?kksy] rglhy t;flagiqj] ftyk dkaxM+k] fg0iz0A 
 
 2- lfpo xzke iapk;r la?kksy] rglhy t;flagiqj] ftyk dkaxM+k] fg0iz0A 
 
fo"k;-&&izkFkZuk&i= tsj /kkjk 8¼4½ 'kknh iathdj.k vf/kfu;e] 1996 ds vUrxZr iathdj.k djus ckjsA 

 
eq'=h equknh cuke vke turkA 
 
 

 izkFkhZx.k ;'kohj flag iq= Lo0 Jh jru yky] xkao o Mkd?kj la?kksy] rglhy t;flagiqj] ftyk 
dkaxM+k] fg0iz0 o xxu nhi dkSj iq=h izse flag] House No. 278, Main Road Sohan Avenue, Court 
Khals Amritsar (PB)-143002. gky iRuh ;'kohj flag iq= Lo0 Jh jru yky xkao o Mkd?kj la?kksy] 
rglhy t;flagiqj] ftyk dkaxM+k] fg0iz0 us izkFkZuk&i= C;ku gfYQ;k o vU; nLrkostksa lfgr bl vk'k; 
ls xqtkjk gS fd gekjh 'kknh fnukad 29&02&2024 dks xkao o Mkd?kj la?kksy] rglhy t;flagiqj] ftyk 
dkaxM+k] fg0iz0 esa fgUnw jhfr fjokt ds vuqlkj lEiUu gqbZ FkhA ysfdu vUufHkKrk ds dkj.k bl 'kknh dk 
iathdj.k xzke iapk;r la?kksy esa ntZ ugha djok lds gSa ftls izkFkhZx.k vc iath—r djokuk pkgrs gSaA 
 
 

 vr% bl eq'=h equknh }kjk vke turk dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr dks 
izkFkhZx.kksa dh 'kknh ds iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt gks rks og bl vnkyr esa vlkyru ;k 
odkyru gkftj gksdj viuk mtj ;k ,rjkt fnukad 05&05&2025 dks bl vnkyr esa is'k dj ldrk 



 

 

673jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
gSA gkftj u gksus dh lwjr esa ckn ds fdlh Hkh fdLe dk dksbZ mtj o ,rjkt ugha lquk tk;sxk o 
iathdj.k ds vkns'k ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 02&04&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 

dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 
t;flagiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 

&&&&&&&& 
 

c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] vkyeiqj] 
 ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 

     rkjh[k is'kh % 10&04&2025 
 
 jhrw 'kekZ iRuh Lo0 Jh lat; 'kekZ] fuoklh xkao >.Msjk] Mkd?kj ejsjk ,oa mi&rglhy vkyeiqj] 
ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 
 

cuke 
 
 vke turk xkao >.Msjk] Mkd?kj ejsjk ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 
 eq'=h equknh vke turk oklh xkao >.Msjk] Mkd?kj ejsjk ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k 
¼fg0iz0½A 
 
 mijksDr fo"k; ds lanHkZ esa izkfFkZ;k jhrw 'kekZ iRuh Lo0 Jh lat; 'kekZ] fuoklh xkao >.Msjk] 
Mkd?kj ejsjk ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ us izkFkZuk&i= is'k djds izkFkZuk dh gS fd 
mlds ifr dh e`R;q fnukad 08&05&2008 dks xkao >.Msjk] Mkd?kj ejsjk] mi&rglhy vkyeiqj esa gqbZ gS] 
ysfdu og vUufHkKrk ds dkj.k bldk bUnzkt xzke iapk;r ldksg esa ntZ ugha djok lds gSaA ftls 
izkfFkZ;k vc ntZ djokuk pkgrh gSA 
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl eq'=h equknh ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr dks 
izkfFkZ;k ds ifr lat; 'kekZ iq= Jh pqUuh yky 'kekZ dh e`R;q fnukad 08&05&2008 dks xzke iapk;r ldksg 
esa iathdj.k djus esa dksbZ vkifÙk ;k ,rjkt gks rks og viuk i{k j[kus gsrq bl eqdíek dh iSjoh gsrq 
fu/kkZfjr frfFk is'kh fnukad 10&04&2025 dks izkr% 11-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru 
gkftj vkdj iSjoh dj ldrk gS vU;Fkk gkftj u vkus dh lwjr esa fu;ekuqlkj dk;Zokgh vey esa ykbZ 
tk,xhA 
 vkt fnukad 15&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 
    uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  

vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
&&&&&&&&& 

 
c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] vkyeiqj] 

 ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 
 

     rkjh[k is'kh % 05&05&2025 
 
 izse flag iq=h Jh iw.kZ pUn jk.kk] fuoklh xkao o Mkd?kj ejsjk ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0iz0½A 



 674        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
cuke 

 
 vke turk xkao o Mkd?kj cjMke ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 
 eq'=h equknh vke turk oklh xkao o Mkd?kj cjMke ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k 
¼fg0iz0½A 
 
 mijksDr fo"k; ds lanHkZ esa izkfFkZ;k izse flag iq=h Jh iw.kZ pUn jk.kk] fuoklh xkao o Mkd?kj ejsjk 
,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ us izkFkZuk&i= is'k djds izkFkZuk dh gS fd mldk tUe 
fnukad 07&04&1984 dks xkao o Mkd?kj ejsjk] mi&rglhy vkyeiqj esa gqvk gS] ysfdu og vUufHkKrk ds 
dkj.k bldk bUnzkt xzke iapk;r xUnM esa ntZ ugha djok lds gSaA ftls izkfFkZ;k vc ntZ djokuk pkgrh 
gSA 
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl eq'=h equknh ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr dks 
izkfFkZ;k izse flag iq=h Jh iw.kZ pUn jk.kk ds tUe fnukad 07&04&1984 dks xzke iapk;r xUnM esa iathdj.k 
djus esa dksbZ vkifÙk ;k ,rjkt gks rks og viuk i{k j[kus gsrq bl eqdíek dh iSjoh gsrq fu/kkZfjr frfFk 
is'kh fnukad 05&05&2025 dks izkr% 11-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru gkftj vkdj iSjoh 
dj ldrk gS vU;Fkk gkftj u vkus dh lwjr esa fu;ekuqlkj dk;Zokgh vey esa ykbZ tk,xhA 
 
 vkt fnukad 01&04&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 
    uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  

vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 

&&&&&&&&& 
 

c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] vkyeiqj] 
 ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 

 
     rkjh[k is'kh % 05&05&2025 
 
 exayk nsoh iq=h Jh lq[k jke] fuoklh xkao o Mkd?kj cjMke ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk 
dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 

cuke 
 
 vke turk xkao o Mkd?kj cjMke ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 
 
 eq'=h equknh vke turk oklh xkao o Mkd?kj cjMke ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k 
¼fg0iz0½A 
 
 
 mijksDr fo"k; ds lanHkZ esa izkfFkZ;k exayk nsoh iq=h Jh lq[k jke] fuoklh xkao o Mkd?kj cjMke 
,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ us izkFkZuk&i= is'k djds izkFkZuk dh gS fd mldk tUe 
fnukad 18&02&1971 dks xkao o Mkd?kj cjMke] mi&rglhy vkyeiqj esa gqvk gS] ysfdu og vUufHkKrk 
ds dkj.k bldk bUnzkt xzke iapk;r cjMke esa ntZ ugha djok lds gSaA ftls izkfFkZ;k vc ntZ djokuk 
pkgrh gSA 



 

 

675jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 vr% loZlk/kkj.k dks bl eq'=h equknh ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr dks 
izkfFkZ;k eaxyk nsoh iq=h Jh lq[k jke ds tUe fnukad 18&02&1971 dks xzke iapk;r cjMke esa iathdj.k 
djus esa dksbZ vkifÙk ;k ,rjkt gks rks og viuk i{k j[kus gsrq bl eqdíek dh iSjoh gsrq fu/kkZfjr frfFk 
is'kh fnukad 05&05&2025 dks izkr% 11-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru gkftj vkdj iSjoh 
dj ldrk gS vU;Fkk gkftj u vkus dh lwjr esa fu;ekuqlkj dk;Zokgh vey esa ykbZ tk,xhA 
 
 vkt fnukad 01&04&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 
    uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  

vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 

&&&&&&&&& 
 
 

c vnkyr uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] vkyeiqj] 
 ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 

 
     rkjh[k is'kh % 05&05&2025 
 
 ohjsUnz dqekj iq= jru pUn iq= [ksEoks] fuoklh xkao chM] Mkd?kj vkyeiqj] ekStk o mi&rglhy 
vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 

cuke 
 
 vke turk chM] mi&rglhy vkyeiqj] ekStk ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 
 eq'=h equknh vke turk oklh egky chM] ekStk ,oa mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k 
¼fg0iz0½A 
 
 mijksDr fo"k; ds lanHkZ esa izkFkhZ ohjsUnz dqekj iq= jru pUn iq= [ksEoks] fuoklh xkao chM] Mkd?kj 
vkyeiqj] ekStk o mi&rglhy vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ us jktLo vfHkys[k esa vius uke dh 
nq#Lrh djokus gsrq izkFkZuk&i= is'k djds izkFkZuk dh gS fd mldk lgh uke ohjsUnz dqekj gS] ijUrq egky 
chM] ekStk ,oa mi&rglhy vkyeiqj ds jktLo fjdkMZ esa izkFkhZ dk uke jfoUnz dqekj vafdr gS] tksfd 
xyr ntZ gSA izkFkhZ egky chM ds jktLo fjdkWMZ esa vius uke dh nq#Lrh djokuk pkgrk gSA 
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl eq'=h equknh ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr dks 
izkFkhZ dk uke jfoUnz dqekj miuke ohjsUnz dqekj ntZ djus esa dksbZ vkifÙk ;k ,rjkt gks rks og viuk i{k 
j[kus gsrq og eqdíek dh iSjoh gsrq fu/kkZfjr frfFk is'kh fnukad 05&05&2025 dks izkr% 11-00 cts bl 
U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru gkftj iSjoh dj ldrk gS vU;Fkk gkftj u vkus dh lwjr esa 
fu;ekuqlkj dk;Zokgh vey esa ykbZ tk,xhA 
 
 vkt fnukad 01&04&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh gqvkA 
 
eksgjA    gLrk{kfjr@& 
    uk;c rglhynkj ,oa lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh]  

vkyeiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 
 

&&&&&&&&& 



 676        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr iwtk vf/kdkjh ¼fg0iz0ls0½ dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy dkaxM+k]  

ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½ 
 

fely ua0   rkjh[k nk;jk rkjh[k is'kh 
14@2025   19&03&2025 22&04&2025 
        
 izkfFkZ;k Jherh ljkst dqekjh iq=h Hkh[ke jke gky iRuh iou dqekj] fuoklh xkao o.Mh] Mkd?kj 
ukxu dkaxM+k] rglhy o ftyk dkaxM+k] fg0 iz0A    
 

cuke 
 

vke turk 
 
izkFkZuk&i= tsj /kkjk 13¼3½ tUe ,oaa e`R;q iathdj.k ckjsA 
 
 izkfFkZ;k Jherh ljkst dqekjh iq=h Hkh[ke jke gky iRuh iou dqekj] fuoklh xkao o.Mh] Mkd?kj 
ukxu dkaxM+k] rglhy o ftyk dkaxM+k] fg0 iz0 us izkFkZuk&i= ckcr tUe rkjh[k iathdj.k izLrqr fd;k 
x;k gS izkfFkZ;k }kjk vkxzg fd;k x;k fd mldk tUe fnukad 20&08&1973 dks gqvk gSA ysfdu mDr 
tUe rkjh[k xzke iapk;r fr;kjk ds fjdkMZ esa ntZ u gks ldhA vr% mDr rkjh[k dks ntZ djus ds vkns'k 
tkjh fd, tk,aA 
  
 vr% loZlk/kkj.k dks bl b'rgkj }kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd mDr tUe rkjh[k iathdj.k djus 
ckjs fdlh dks dksbZ ,rjkt gks rks fnukad 22&04&2025 dks nksigj le; 2-00 cts v/kksgLrk{kjh ds le{k 
gkftj vkdj viuk ,rjkt izLrqr dj ldrk gSA ,rjkt izkIr u gksus dh lwjr esa izkFkZuk&i= ij 
fu;ekuqlkj dk;Zokgh dh tk,xhA 
 
 vkt fnukad 02&04&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr }kjk tkjh fd;k x;kA 
 
  

eksgjA     gLrk{kfjr@& 
iwtk vf/kdkjh ¼fg0iz0ls0½] 

dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh]  
rglhy dkaxM+k] ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½A 

 
  

&&&&&&&& 
 
 

In the Court of Sh. Vikas Shukla HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional 
 Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.) 

 
 1. Mrs. Sushmita Roka Magar d/o Shri Dhanpuran Roka, r/o Gram Panchayat Bhume, 
District Rukam East, Nepal presently residing at Village Huran, P.O. and Sub-Tehsil Jari, District 
Kullu , Himachal Pradesh. 
 
 2. Ravinder Kumar s/o Sh. Puran, r/o Village Huran, P.O. and Sub-Tehsil Jari, District 
Kullu, Himachal Pradesh ..Applicants.   

Versus 
 

General Public 



 

 

677jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage    

Act, 1954. 
 
 Mrs. Sushmita Roka Magar and Ravinder Kumar have filed an application alongwith 
affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have 
solemnized their marriage on 13-03-2024 and they are living as husband and wife since then, hence 
their marriage may be registered under Act ibid. 
  
 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who 
has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this 
court on or before 03-05-2025.  The objection received after 03-05-2025 will not be entertained and 
marriage will be registered accordingly. 
 
 Issued today on 03-04-2025  under my hand and seal of the court. 
 
     
Seal.    VIKAS SHUKLA, HAS,  

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, 
Kullu, District Kullu (H.P.). 

 
____________ 

 
 
 

In the Court of Sh. Vikas Shukla HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional 
 Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.) 

 
 1. Shiloni aged 27 years  d/o Shri Ram Dyal, r/o Village Karchhari, P.O. Sharontha, 
Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P. at present residing c/o Mohan Lal Shashni, Shashni Niwas, Green 
Piece Colony Dhalpur, Tehsil and District Kullu, H.P. 
 
 2. Akash Mehta aged 33 years s/o Sh. Jayesh Kumar, r/o Block No. 9/A, Kadiyavad, 
Timba Fali, Jamnagar, Dhrol Jamnagar, Gujarat at present residing c/o Mohan Lal Shashni, Shashni 
Niwas, Green Piece Colony Dhalpur, Tehsil and District Kullu, H.P. ..Applicants. 
   

Versus 
 

General Public 
 

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage    
Act, 1954. 

 
 Shiloni and Akash Mehta have filed an application alongwith affidavits in the court of 
undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their 
marriage on 01-04-2025 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage 
may be registred under Act ibid. 
  
 

 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who 
has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this 
court on or before 03-05-2025.  The objection received after 03-05-2025 will not be entertained and 
marriage will be registered accordingly. 



 678        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 Issued today on 03-04-2025  under my hand and seal of the court. 
 
     
Seal.    VIKAS SHUKLA, HAS,  

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, 
Kullu, District Kullu (H.P.). 

 
____________ 

 
 

le{k rglhynkj ,oe~ lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] yMHkM+ksy]  
ftyk e.Mh ¼fg0iz0½ 

 
fely uacj 20@2025 rkjh[k ejtqvk % 02&04&2025 rkjh[k is'kh % 22&04&2025 

 

 Jh jktsUnz flag pkSgku iq= Jh mre flag pkSgku] fuoklh egky iêk] Mkd?kj rqykg] rglhy 
yMHkM+ksy] ftyk e.Mh fg0 iz0 - - izkFkhZA 
 
 

cuke 
 
 

 vke turk - - Qjhdnks;eA 
 
nj[okLr ckcr uke nq#LrhA 
 

 

 Jh jktsUnz flag pkSgku iq= Jh mre flag pkSgku] fuoklh egky iêk] Mkd?kj rqykg] rglhy 
yMHkM+ksy] ftyk e.Mh fg0 iz0 uss bl vnkyr esa fnukad 02&04&2025 dks izkFkZuk&i= izLrqr djrs gq, 
vius izkFkZuk&i= esa fuosnu fd;k gS fd izkFkhZ dk okLrfod uke jktsUnz flag pkSgku gS o izkFkhZ ds firk 
dk okLrfod uke mre flag pkSgku gS] ijUrq izkFkhZ dk uke jktLo vfHkys[k egky iêk esa jktsUnz flag o 
izkFkhZ ds firk dk uke jktLo vfHkys[k egky iêk esa mre ntZ gks pqdk gS] tksfd xyr ntZ gqvk gSA 
izkFkhZ us vius izkFkZuk&i= ds leFkZu esa vkokg~u i= ryckuk] udy 'ktjk uLc] Lo?kks"k.kk i=] iSu dkMZ] 
isa'ku dkxtkr] ikliksVZ o  vk/kkj dkMZ lkFk layXu dj j[ks gaSA vc izkFkhZ us vius o vius firk ds uke 
dh nq#Lrh ds vkns'k ikfjr djus gsrq vkxzg fd;k gSA  
 
 vr% bl b'rgkj ds ek/;e ls loZlk/kkj.k vke turk dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh 
O;fDr dks jktLo vfHkys[k egky iêk esa izkFkhZ dk uke jktsUnz flag ds LFkku ij jktsUnz flag pkSgku iq= 
Jh mre flag pkSgku] fuoklh egky iêk] Mkd?kj rqykg] rglhy yM+HkMksy] ftyk e.Mh] fg0iz0 o izkFkhZ 
ds firk dk uke mre ds LFkku ij mre flag pkSgku iq= Jh dyw] fuoklh egky iêk] Mkd?kj rqykg] 
rglhy yM+HkM+ksy] ftyk e.Mh fg0iz0 ds uke nq#Lrh djus ckjs esa dksbZ mtj@,rjkt gks rks og 
vlkyru ;k odkyru rkjh[k is'kh 22&04&2025 dks 10-00 cts izkr% bl vnkyr esa gkftj gksdj viuk 
mtj@,rjkt is'k dj ldrk gSA clwjr xSjgkftjh ,drjQk dk;Zokgh vey esa ykbZ tk,xh vkSj uke 
nq#Lrh djus ds vkns'k ikfjr dj fn, tk,axsA 
 
 

 ;g b'rgkj vkt fnukad 02&04&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj lfgr vnkyr ls tkjh gqvkA 
 
 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] 

yMHkM+ksy] ftyk e.Mh ¼fg0iz0½A 
 
 

&&&&&&&&  
 



 

 

679jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
le{k rglhynkj ,oe~ lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] yMHkM+ksy]  

ftyk e.Mh ¼fg0iz0½ 
 
fely uacj 21@2025 rkjh[k ejtqvk % 02&04&2025 rkjh[k is'kh % 22&04&2025 

 

 Jherh fceyk pkSgku iRuh Jh jktsUnz flag pkSgku] fuoklh egky iêk] Mkd?kj rqykg] rglhy 
yMHkM+ksy] ftyk e.Mh] fg0 iz0 - - izkfFkZ;kA 
 
 

cuke 
 
 

 vke turk - - Qjhdnks;eA 
 
nj[okLr ckcr uke nq#LrhA 
 

 

 Jherh fceyk pkSgku iRuh Jh jktsUnz flag pkSgku] fuoklh egky iêk] Mkd?kj rqykg] rglhy 
yMHkM+ksy] ftyk e.Mh fg0 iz0 uss bl vnkyr esa fnukad 02&04&2025 dks izkFkZuk&i= izLrqr djrs gq, 
vius izkFkZuk&i= esa fuosnu fd;k gS fd izkfFkZ;k dk okLrfod uke fceyk pkSgku gS] ijUrq izkfFkZ;k dk uke 
jktLo vfHkys[k egky rqykg esa foeyk nsoh ntZ gks pqdk gS] tksfd xyr ntZ gqvk gSA izkfFkZ;k us vius 
izkFkZuk&i= ds leFkZu esa vkokg~u i= ryckuk] udy 'ktjk uLc] Lo?kks"k.kk i=] iSu dkMZ o vk/kkj dkMZ 
lkFk layXu dj j[ks gaSA vc izkfFkZ;k us vius uke dh nq#Lrh ds vkns'k ikfjr djus gsrq vkxzg fd;k gSA  
 
 vr% bl b'rgkj ds ek/;e ls loZlk/kkj.k vke turk dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh 
O;fDr dks jktLo vfHkys[k egky rqykg esa izkfFkZ;k dk uke foeyk nsoh ds LFkku ij fceyk pkSgku iRuh 
Jh jktsUnz flag pkSgku] fuoklh egky iêk] Mkd?kj rqykg] rglhy yMHkM+ksy] ftyk e.Mh fg0 iz0 ds uke 
nq#Lrh djus ckjs dksbZ mtj@,rjkt gks rks og vlkyru ;k odkyru rkjh[k is'kh 22&04&2025 dks 10-
00 cts izkr% bl vnkyr esa gkftj gksdj viuk mtj@,rjkt is'k dj ldrk gSA clwjr xSjgkftjh 
,drjQk dk;Zokgh vey esa ykbZ tk,xh vkSj uke nq#Lrh djus ds vkns'k ikfjr dj fn, tk,axsA 
 
 ;g b'rgkj vkt fnukad 02&04&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj lfgr vnkyr ls tkjh gqvkA 
 
 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh] 

yMHkM+ksy] ftyk e.Mh ¼fg0iz0½A 
 
 

&&&&&&&&  
 
 
 

c vnkyr rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½  
 
 Jherh chjek iq=h Lo0 fgjk flag] fuoklh 'kkox] Mkd?kj /kekUnjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk 
¼fg0iz0½       - - okfn;kA 
 

cuke 
 
 vke turk ,oa xzke iapk;r nsojh?kkV fB;ksx] fodkl [k.M fB;ksx - - izfroknhA 

 
fo"k;-&&tUe@e`R;q frfFk izfof"V ckjkA 



 680        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 bl vnkyr esa vfrfjDr ftyk jftLVªkj tUe ,oa e`R;q f'keyk] ftyk f'keyk ds dk;kZy; 
i`"Bkadu la[;k 575] fnukad 24&01&2024 ds ek/;e ls izkIr nLrkost Øe'k% ¼1½ ftyk iathdj.k ¼tUe 
,oa e`R;q½ eq[; fpfdRlk vf/kdkjh i= la[;k ,p0,Q0,y0@tUe ,oa e`R;q@,l0Vh0@2025&01&575] 
fnukad 24&01&2025] ¼2½ 'kiFk&i= vkosfndk] ¼3½ 'kiFk&i= okf'kUnxku nsg] ¼4½ e`R;q fjiksVZ]          
¼5½ vizkI;rk izek.k&i=] ¼6½ vk/kkj dkMZ o 'kiFk&i= Jherh lksnk nsoh iRuh t; jke] fuoklh Hkksr] 
Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk fg0 iz0 o  'kiFk&iFk Jh ds'ko jke iq= vtqZu] fuoklh 
Hkksr] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk] fg0iz0 ftlesa vkosfndk Jherh chjek iq=h Lo0 fgjk 
flag] fuoklh 'kkox] Mkd?kj /kekUnjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ viuh ekrk dh e`R;q frfFk 
fdUgha dkj.kksa ls iapk;r vfHkys[k esa ntZ djus ls jg xbZ gSA ifj.kker% iapk;r ds tUe@e`R;q iathdj.k 
jftLVj esa vkosfndk Jherh chjek iq=h Lo0 fgjk flag] fuoklh 'kkox] Mkd?kj /kekUnjh] rglhy fB;ksx] 
ftyk f'keyk] fgekpy izns'k dh ekrk dh e`R;q frfFk ntZ u gqbZ gS tks fu;ekuqlkj vfuok;Z gSA bl fo"k; 
dh iqf"V 'kiFk&i= o tkjh tUe fjiksVZ tks tUe@e`R;q vf/kdkjh f'keyk us vius vkns'k la[;k tks fnukad 
24&01&2025 dks tkjh gqvk gS esa dh gSA  
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl uksfVl ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd Jherh chjek iq=h Lo0 
fgjk flag] fuoklh 'kkox] Mkd?kj /kekUnjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh ekrk dh e`R;q frfFk 
10&02&1993 tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e 1969 dh /kkjk 13¼3½ ds izko/kkuksa ds vUrxZr iapk;r ds 
lEcfU/kr vfHkys[k vFkok ftyk f'keyk iathdj.k ¼tUe ,oa e`R;q½ ds vfHkys[k esa ntZ djus ds vkns'k 
ikfjr fd;s tkus gSaA vxj fdlh dks bl lEcU/k esa dksbZ vkifÙk gks rks og bl vnkyr esa uksfVl 
¼b'rgkj½ ds tkjh gksus ds ,d ekg ds Hkhrj viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA fu/kkZfjr vof/k esa vkifÙk 
u vkus dh lwjr esa vkosfndk Jherh chjek iq=h Lo0 fgjk flag] fuoklh 'kkox] Mkd?kj /kekUnjh] rglhy 
fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh ekrk dh e`R;q frfFk lEcfU/kr vfHkys[k esa ntZ djus ds vkns'k xzke 
iapk;r lfpo nsojh?kkV dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 05&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr lfgr tkjh gqvkA 
 
eksgjA       gLrk{kfjr@& 

rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh]  
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
c vnkyr rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½  

 
 Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk 
¼fg0iz0½ 
       - - oknhA 
 

cuke 
 
 vke turk ,oa xzke iapk;r dekag] rglhy fB;ksx fodkl [k.M fB;ksx - - izfroknhA 
 
fo"k;-&&tUe@e`R;q frfFk izfof"V ckjkA 
 
 bl vnkyr esa vfrfjDr ftyk jftLVªkj tUe ,oa e`R;q f'keyk] ftyk f'keyk ds dk;kZy; 
i`"Bkadu la[;k 576] fnukad 24&01&2025 ds ek/;e ls izkIr nLrkost Øe'k% ¼1½ ftyk iathdj.k ¼tUe 
,oa e`R;q½ eq[; fpfdRlk vf/kdkjh i= la[;k ,p0,Q0,y0@tUe ,oa e`R;q@,l0Vh0@2025&1&576] 
fnukad 24&01&2025] ¼2½ 'kiFk&i= vkosnd] ¼3½ 'kiFk&i= okf'kUnxku nsg] ¼4½ e`R;q fjiksVZ]          
¼5½ vizkI;rk izek.k&i=] ¼6½ vk/kkj dkMZ o 'kiFk&i= Jherh lksnk nsoh iRuh t; jke] fuoklh Hkksr] 



 

 

681jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk fg0 iz0 o  'kiFk&i= Jh ds'ko jke iq= vtqZu] fuoklh 
Hkksr] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk] fg0iz0 ftlesa vkosnd Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] 
oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ viuh rkbZ Lo0 dklks dh e`R;q 
frfFk fdUgha dkj.kksa ls iapk;r vfHkys[k esa ntZ djus ls jg xbZ gSA ifj.kker% iapk;r ds tUe@e`R;q 
iathdj.k jftLVj esa vkosnd Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy 
fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh nknh dh e`R;q frfFk ntZ u gqbZ gS tks fu;ekuqlkj vfuok;Z gSA bl 
fo"k; dh iqf"V 'kiFk&i= o tkjh tUe fjiksVZ tks tUe@e`R;q vf/kdkjh f'keyk us vius vkns'k la[;k tks 
fnukad 24&01&2025 dks tkjh gqvk gS esa dh gSA  
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl uksfVl ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd Jh jks'ku yky iq= Lo0 
jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ ds viuh rkbZ dkslks dh e`R;q 
frfFk 02&04&1988 tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e 1969 dh /kkjk 13¼3½ ds izko/kkuksa ds vUrxZr 
iapk;r ds lEcfU/kr vfHkys[k vFkok ftyk f'keyk iathdj.k ¼tUe ,oa e`R;q½ ds vfHkys[k esa ntZ djus ds 
vkns'k ikfjr fd;s tkus gSaA vxj fdlh dks bl lEcU/k esa dksbZ vkifÙk gks rks og bl vnkyr esa uksfVl 
¼b'rgkj½ ds tkjh gksus ds ,d ekg ds Hkhrj viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA fu/kkZfjr vof/k esa vkifÙk 
u vkus dh lwjr esa vkosnd Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] 
ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh rkbZ Lo0 dklks dh e`R;q frfFk 02&04&1988 dks tUe@e`R;q frfFk lEcfU/kr 
vfHkys[k esa ntZ djus ds vkns'k xzke iapk;r lfpo tSl dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 10&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr lfgr tkjh gqvkA 
 
eksgjA       gLrk{kfjr@& 

rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh]  
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
c vnkyr rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½  

 
 Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk 
¼fg0iz0½ 
       - - oknhA 
 

cuke 
 
 vke turk ,oa xzke iapk;r dekag] rglhy fB;ksx fodkl [k.M fB;ksx - - izfroknhA 
 
fo"k;-&&tUe@e`R;q frfFk izfof"V ckjkA 
 
 bl vnkyr esa vfrfjDr ftyk jftLVªkj tUe ,oa e`R;q f'keyk] ftyk f'keyk ds dk;kZy; 
i`"Bkadu la[;k 575] fnukad 24&01&2025 ds ek/;e ls izkIr nLrkost Øe'k% ¼1½ ftyk iathdj.k ¼tUe 
,oa e`R;q½ eq[; fpfdRlk vf/kdkjh i= la[;k ,p0,Q0,y0@tUe ,oa e`R;q@,l0Vh0@2025&1&575] 
fnukad 24&01&2025] ¼2½ 'kiFk&i= vkosnd] ¼3½ 'kiFk&i= okf'kUnxku nsg] ¼4½ e`R;q fjiksVZ]          
¼5½ vizkI;rk izek.k&i=] ¼6½ vk/kkj dkMZ o 'kiFk&i= Jherh lksnk nsoh iRuh t; jke] fuoklh Hkksr] 
Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk fg0 iz0 o 'kiFk&iFk Jh ds'ko jke iq= vtqZu] fuoklh Hkksr] 
Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk] fg0iz0 ftlesa vkosnd Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] oklh 
xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ viuh ekrk Lo0 lquik dh e`R;q frfFk 
10&05&1990 fdUgha dkj.kksa ls iapk;r vfHkys[k esa ntZ djus ls jg xbZ gSA ifj.kker% iapk;r ds 
tUe@e`R;q iathdj.k jftLVj esa Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy 



 682        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh ekrk dh eR̀;q frfFk ntZ u gqbZ gS tks fu;ekuqlkj vfuok;Z gSA bl 
fo"k; dh iqf"V 'kiFk&i= o tkjh tUe fjiksVZ tks tUe@e`R;q vf/kdkjh f'keyk us vius vkns'k la[;k tks 
fnukad 24&01&2025 dks tkjh gqvk gS esa dh gSA  
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl uksfVl ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd Jh jks'ku yky iq= Lo0 
jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ ds viuh ekrk lquik dh e`R;q 
frfFk 10&05&1990 tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e 1969 dh /kkjk 13¼3½ ds izko/kkuksa ds vUrxZr 
iapk;r ds lEcfU/kr vfHkys[k vFkok ftyk f'keyk iathdj.k ¼tUe ,oa e`R;q½ ds vfHkys[k esa ntZ djus ds 
vkns'k ikfjr fd;s tkus gSaA vxj fdlh dks bl lEcU/k esa dksbZ vkifÙk gks rks og bl vnkyr esa uksfVl 
¼b'rgkj½ ds tkjh gksus ds ,d ekg ds Hkhrj viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA fu/kkZfjr vof/k esa vkifÙk 
u vkus dh lwjr esa vkosnd Jh jks'ku yky iq= Lo0 jke] oklh xzke dqu] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] 
ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh ekrk Lo0 lquik dh e`R;q frfFk 10&05&1990 dks tUe@e`R;q frfFk lEcfU/kr 
vfHkys[k esa ntZ djus ds vkns'k xzke iapk;r lfpo tSl dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 10&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr lfgr tkjh gqvkA 
 
eksgjA       gLrk{kfjr@& 

rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh]  
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
 

c vnkyr rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½  
 
 Jh ;ksxjkt iq= Lo0 t; jke] oklh Hkksr] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ 
       - - oknhA 
 

cuke 
 
 vke turk ,oa xzke iapk;r tSl] rglhy fB;ksx fodkl [k.M fB;ksx - - izfroknhA 
 
 
fo"k;-&&tUe@e`R;q frfFk izfof"V ckjkA 
 
 
 bl vnkyr esa vfrfjDr ftyk jftLVªkj tUe ,oa e`R;q f'keyk] ftyk f'keyk ds dk;kZy; 
i`"Bkadu la[;k 576] fnukad 24&01&2025 ds ek/;e ls izkIr nLrkost Øe'k% ¼1½ ftyk iathdj.k ¼tUe 
,oa e`R;q½ eq[; fpfdRlk vf/kdkjh i= la[;k ,p0,Q0,y0@tUe ,oa e`R;q@,l0Vh0@2025&1&576] 
fnukad 24&01&2025] ¼2½ 'kiFk&i= vkosnd] ¼3½ 'kiFk&i= okf'kUnxku nsg] ¼4½ e`R;q fjiksVZ]          
¼5½ vizkI;rk izek.k&i=] ¼6½ vk/kkj dkMZ o 'kiFk&i= Jherh lksnk nsoh iRuh t; jke] fuoklh Hkksr] 
Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk fg0 iz0 o 'kiFk&iFk Jh ds'ko jke iq= vtqZu] fuoklh Hkksr] 
Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk] fg0iz0 ftlesa vkosnd Jh ;ksxjkt iq= Lo0 Jh t; jke] 
oklh Hkksr] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ viuh nknh dh e`R;q frfFk fdUgha dkj.kksa 
ls iapk;r vfHkys[k esa ntZ djus ls jg xbZ gSA ifj.kker% iapk;r ds tUe@e`R;q iathdj.k jftLVj esa  
Jh ;ksx jkt iq= Lo0 Jh t; jke] oklh Hkksr] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh 
nknh dh e`R;q frfFk ntZ u gqbZ gS tks fu;ekuqlkj vfuok;Z gSA bl fo"k; dh iqf"V 'kiFk&i= o tkjh tUe 
fjiksVZ tks tUe@e`R;q vf/kdkjh f'keyk us vius vkns'k la[;k tks fnukad 24&01&2025 dks tkjh gqvk gS esa 
dh gSA  



 

 

683jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 vr% loZlk/kkj.k dks bl uksfVl ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd Jh ;ksx jkt iq= Lo0 Jh 
t; jke] oklh Hkksr] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh nknh dh e`R;q frfFk 
20&12&1997 tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e 1969 dh /kkjk 13¼3½ ds izko/kkuksa ds vUrxZr iapk;r ds 
lEcfU/kr vfHkys[k vFkok ftyk f'keyk iathdj.k ¼tUe ,oa e`R;q½ ds vfHkys[k esa ntZ djus ds vkns'k 
ikfjr fd;s tkus gSaA vxj fdlh dks bl lEcU/k esa dksbZ vkifÙk gks rks og bl vnkyr esa uksfVl 
¼b'rgkj½ ds tkjh gksus ds ,d ekg ds Hkhrj viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA fu/kkZfjr vof/k esa vkifÙk 
u vkus dh lwjr esa vkosnd Jh ;ksxjkt iq= Lo0 Jh t; jke] oklh Hkksr] Mkd?kj ijkyk] rglhy fB;ksx] 
ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh nknh Lo0 [kk[kks dh e`R;q frfFk 20&12&1997 dks tUe@e`R;q frfFk lEcfU/kr 
vfHkys[k esa ntZ djus ds vkns'k xzke iapk;r lfpo tSl dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 10&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr lfgr tkjh gqvkA 
 
eksgjA       gLrk{kfjr@& 

rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh]  
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 

 
&&&&&&&&& 

 
c vnkyr rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½  

 
 Jh ujksre iq= Jh iuh;k jke] fuoklh ekUnyk] Mkd?kj fV;kyh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk 
¼fg0iz0½ 
       - - oknhA 
 

cuke 
 
 vke turk ,oa xzke iapk;r cyx] rglhy fB;ksx] fodkl [k.M fB;ksx - - izfroknhA 
 
fo"k;-&&tUe@e`R;q frfFk izfof"V ckjkA 
 
 bl vnkyr esa vfrfjDr ftyk jftLVªkj tUe ,oa e`R;q f'keyk] ftyk f'keyk ds dk;kZy; 
i`"Bkadu la[;k 998] fnukad 18&02&2025 ds ek/;e ls izkIr nLrkost Øe'k% ¼1½ ftyk iathdj.k ¼tUe 
,oa e`R;q½ eq[; fpfdRlk vf/kdkjh i= la[;k ,p0,Q0,y0@tUe ,oa e`R;q@,l0Vh0@2025&1&998] 
fnukad 18&02&2025] ¼2½ 'kiFk&i= vkosnd] ¼3½ 'kiFk&i= okf'kUnxku nsg] ¼4½ e`R;q fjiksVZ] ¼5½ vizkI;rk 
izek.k&i=] ¼6½ vk/kkj dkMZ o 'kiFk Jh jke flag iq= cyh jke] xzke ekUnyk] iapk;r cyx] Mkd?kj 
fV;kyh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk fg0 iz0 o Jh toh jke iq= jalh] fuoklh ekUnyk] Mkd?kj cyx] 
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk] fg0iz0] Jh ujksre iq= Jh iuh;k us vius firk Lo0 ifu;k jke dh e`R;q 
frfFk fdUgha dkj.kksa ls iapk;r vfHkys[k esa ntZ djus ls jg xbZ gSA ifj.kker% iapk;r ds tUe@e`R;q 
iathdj.k jftLVj esa Jh ujksre iq= Jh iuh;k jke] fuoklh ekUnyk] Mkd?kj fV;kyh] rglhy fB;ksx] 
ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ vius firk dh e`R;q frfFk ntZ u gqbZ gS tks fu;ekuqlkj vfuok;Z gSA bl fo"k; dh 
iqf"V 'kiFk&i= o tkjh tUe@e`R;q fjiksVZ tks tUe@e`R;q vf/kdkjh f'keyk us vius vkns'k la[;k tks 
fnukad 18&02&2025 dks tkjh gqvk gS esa dh gSA  
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl uksfVl ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd Jh ujksre iq= Jh iuh;k 
jke] fuoklh ekUnyk] Mkd?kj fV;kyh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ ds vius firk iuh;k jke dh 
e`R;q frfFk 04&11&1995 tUe ,oa e`R;q iathdj.k vf/kfu;e 1969 dh /kkjk 13¼3½ ds izko/kkuksa ds vUrxZr 
iapk;r ds lEcfU/kr vfHkys[k vFkok ftyk f'keyk iathdj.k ¼tUe ,oa e`R;q½ ds vfHkys[k esa ntZ djus ds 
vkns'k ikfjr fd;s tkus gSaA vxj fdlh dks bl lEcU/k esa dksbZ vkifÙk gks rks og bl vnkyr esa uksfVl 
¼b'rgkj½ ds tkjh gksus ds ,d ekg ds Hkhrj viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA fu/kkZfjr vof/k esa vkifÙk 



 684        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
u vkus dh lwjr esa vkosnd Jh ujksre iq= Jh iuh;k jke] fuoklh ekUnyk] Mkd?kj fV;kyh] rglhy 
fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh e`R;q frfFk 04&11&1995 dks tUe frfFk lEcfU/kr vfHkys[k esa ntZ djus 
ds vkns'k xzke iapk;r lfpo cyx dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 10&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr lfgr tkjh gqvkA 
 
eksgjA       gLrk{kfjr@& 

rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh]  
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 

&&&&&&&&& 
 

c vnkyr rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½  
 
 Jherh deys'k iq=h vkne jke] fuoklh f'kyk:] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ 
       - - okfn;kA 
 

cuke 
 
 vke turk ,oa xzke iapk;r dksV f'kyk:] fB;ksx] fodkl [k.M fB;ksx - - izfroknhA 
 
fo"k;-&&tUe@e`R;q frfFk izfof"V ckjkA 
 
 bl vnkyr esa vfrfjDr ftyk jftLVªkj tUe ,oa e`R;q f'keyk] ftyk f'keyk ds dk;kZy; 
i`"Bkadu la[;k 1822] fnukad 21&03&2025 ds ek/;e ls izkIr nLrkost Øe'k% ¼1½ ftyk iathdj.k ¼tUe 
,oa e`R;q½ eq[; fpfdRlk vf/kdkjh i= la[;k ,p0,Q0,y0@tUe ,oa e`R;q@,l0Vh0@2025&03&1822] 
fnukad 21&03&2025] ¼2½ 'kiFk&i= vkosfndk] ¼3½ 'kiFk&i= okf'kUnxku nsg] ¼4½ e`R;q fjiksVZ]          
¼5½ vizkI;rk izek.k&i=] ¼6½ vk/kkj dkMZ o 'kiFk&i= Jherh deys'k iq=h vkne jke] fuoklh f'kyk:] 
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ o  'kiFk&iFk Jh psr jke iq= txh jke] fuoklh Hkusjks] Mkd?kj 
f'kyk:] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk] fg0iz0 o Jh usd jke iq= gh:] xzke lquij] Mkd?kj f'kyk:] 
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk] fg0iz0] tUe frfFk fdUgh dkj.kks ls iapk;r vfHkys[k esa ntZ djus ls jg 
xbZ gSA ifj.kker% iapk;r ds tUe@e`R;q iathdj.k jftLVj esa vkosfndk Jherh deys'k iq=h vkne jke] 
fuoklh f'kyk:] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh viuh tUe frfFk ntZ u gqbZ gS tks fu;ekuqlkj 
vfuok;Z gSA bl fo"k; dh iqf"V 'kiFk&i= o tkjh tUe fjiksVZ tks tUe@e`R;q vf/kdkjh f'keyk us vius 
vkns'k la[;k tks fnukad 21&03&2025 dks tkjh gqvk gS esa dh gSA  
 
 vr% loZlk/kkj.k dks bl uksfVl ds ek/;e ls lwfpr fd;k tkrk gS fd Jherh deys'k iq=h vkne 
jke] fuoklh f'kyk:] rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ dh tUe frfFk 07&12&1985 tUe ,oa e`R;q 
iathdj.k vf/kfu;e 1969 dh /kkjk 13¼3½ ds izko/kkuksa ds vUrxZr iapk;r ds lEcfU/kr vfHkys[k vFkok 
ftyk f'keyk iathdj.k ¼tUe ,oa e`R;q½ ds vfHkys[k esa ntZ djus ds vkns'k ikfjr fd;s tkus gSaA vxj 
fdlh dks bl lEcU/k esa dksbZ vkifÙk gks rks og bl vnkyr esa uksfVl ¼b'rgkj½ ds tkjh gksus ds ,d ekg 
ds Hkhrj viuh vkifÙk ntZ djok ldrk gSA fu/kkZfjr vof/k esa vkifÙk u vkus dh lwjr esa vkosfndk 
Jherh deys'k iq=h vkne jke] fuoklh f'kyk:] Mkd?kj f'kyk: dh tUe frfFk lEcfU/kr vfHkys[k esa ntZ 
djus ds vkns'k xzke iapk;r lfpo f'kyk: dks ikfjr dj fn;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 05&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr lfgr tkjh gqvkA 
 
eksgjA       gLrk{kfjr@& 

rglhynkj ,oa dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh]  
rglhy fB;ksx] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 



 

 

685jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rglhy jkeiqj cq'kSgj]  

ftyk f'keyk] fgekpy izns'k 
 

okn la[;k % 02@25  rkjh[k nk;kj % 05&03&2025 
 

 
 1- Jherh euksjek nsoh iRuh eathr dqekj] fuoklh xkao o Mk0 uUniqj jkeiqj] rglhy vEc] 
ftyk Åuk ¼fg0 iz0½  - - okfn;kA 
 

cuke 
 
 vke turk  - -izfroknhA 
 
fo"k;-&&izkFkZuk&i= ckcr uxj ifj"kn~ jkeiqj e`R;q iathdj.k ckjsA 

 
 ;g nj[okLr Jherh euksjek nsoh iRuh eathr dqekj] fuoklh xkao o Mk0 uUniqj jkeiqj] rglhy 
vEc] ftyk Åuk ¼fg0 iz0½ us bl dk;kZy; esa viuh cgu dqekjh lqfurk iq=h Lo0 Jh Hkjr Hkw"k.k dh e`R;q 
iathdj.k uxj ifj"kn~ jkeiqj esa ntZ djokus ckjs vkosnu i= o C;ku gYQh fn;k gSA izkfFkZ;k us vkosnu 
fd;k gS fd Kku u gksus ds dkj.k og viuh cgu dh e`R;q frfFk dk iathdj.k uxj ifj"kn~ jkeiqj esa ntZ 
u dj ldhA izkfFkZ;k dh cgu dh e`R;q frfFk fuEu gS %&& 
 

Øe la[;k izkfFkZ;k dh cgu dk uke rkjh[k e`R;q 

1- dqekjh lqfurk iq=h Lo0 Jh Hkjr Hkw"k.k 05&06&2001 

   
 vr% bl b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd uxj ifj"kn~ jkeiqj esa izkfFkZ;k dh 
cgu dh e`R;q frfFk iathdj.k djus ckjs fdlh Hkh O;fDr dks fdlh Hkh izdkj dk mtj o ,rjkt gks rks 
og fnukad 29&04&2025 dks izkr% 11-00 cts vlkyru ;k odkyru gkftj vnkyr vkdj viuk mtj o 
,rjkt is'k dj ldrk gSA vU;Fkk ,drjQk dk;Zokgh vey esa ykbZ tkosxhA 
  
  vkt fnukad 29&03&2024 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr lfgr tkjh gqvkA 
 
eksgjA     gLrk{kfjr@& 

¼lqjs'k dqekj usxh½ 
lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] 

rglhy jkeiqj cq'kSgj] ftyk f'keyk ¼fg0 iz0½A 
 

&&&&&&&&  
 

 
le{k  lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] mi&rglhy dksVx<+] ftyk f'keyk ¼fg0 iz0½ 

 
okn la[;k % 1@M/2024 rkjh[k nk;jk % 20&07&2024 fdLe okn % ed my [kcjh  
 
 1- Jherh g"kZ izHkk iq=h Lo0 Jh ';ke yky] 2- Jherh euh"kk iq=h Lo0 Jh ';ke yky] 
fuoklhx.k xzke cVkM+h] Mkd?kj cVkM+h] mi&rglhy dksVx<+] ftyk f'keyk] fg0iz0 - -oknhx.kA 
 

cuke 



 686        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 1- Jh jktw mQZ jkt dqekj iq= Lo0 Jh ';ke yky] fuoklhx.k xzke cVkM+h] Mkd?kj cVkM+h] 
mi&rglhy dksVx<+] ftyk f'keyk] fg0iz0A 
 
 2 vke turk gj vke o [kkl  - - izfroknhx.kA 
 
 izkFkZuk&i= ckcr Hkw&jktLo vf/kfu;e] 1954 ds v/;k; 8-47 ds vUrxZr xSj&gkftj&xSj&dkfct 
(Treatment of Right Absent) ds vf/kdkj gLrkrafjr djus ckjsA  
 
 gj vke o [kkl dks lwfpr fd;k tkrk gS fd Jherh g"kZ izHkk o euh"kk d';i iqf=;ka Lo0 Jh 
';ke yky] fuoklhx.k xzke cVkM+h] Mkd?kj cVkM+h] mi&rglhy dksVx<+] ftyk f'keyk] fg0iz0 }kjk 
fg0iz0 Hkw&jktLo vf/kfu;e] 1954 ds v/;k; 8-47 ds rgr muds HkkbZ Jh jktw mQZ jkt dqekj ds xqe'kqnk 
gksus ij muds xSj gkftj&xSj dkfct ds vf/kdkj gLrkarfjr djus ds lEcU/k esa bl dk;kZy; esa 
izkFkZuk&i= e; udy tekcUnh] iqfyl foHkkx ds ikl ntZ jkstukepk fjiksVZ] 'kiFk&i=] ifjokj udy dh 
Nk;kizfr] tk;t okjlku izek.k&i= Lo0 Jh ';ke yky ¼firk½ dh izfr;ka izLrqr djds fuosnu fd;k gS 
fd izkFkhZx.k dk mDr HkkbZ o"kZ 2004 ls ykirk gS o muds }kjk o iqfyl foHkkx ds }kjk dkQh [kkstchu o 
iwNrkN djus ds i'pkr~ Hkh muds mDr HkkbZ dk dksbZ irk ugha yx ik jgk gSA blfy, izkFkhZx.k vc vius 
mDr xqe'kqnk HkkbZ dks e`rd ekurs gSa rFkk vius mDr xqe'kqnk HkkbZ dk bardky cjkLr eksgky mi&egky 
cVkM+h] iVokj o`Ùk tjksy] mi&rglhy dksVx<+ ds jktLo vfHkys[k esa ntZ djokuk pkgrs gSaA 
 
 vr% bl b'rgkj ds ek/;e ls gj vke o [kkl dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr 
dks mDr Jh jktw mQZ jkt dqekj iq= Lo0 Jh ';ke yky dh cjkLr dk bUrdky jktLo eksgky 
mi&egky cVkM+h] iVokj o`Ùr tjksy] mi&rglhy dksVx<+ ds jktLo dkxtkr esa ntZ djus ckjs fdlh 
dks dksbZ vkifÙk ;k ,rjkt gS rks og fnukad 26&04&2025 rd ;k blls iwoZ v/kksgLrk{kjh ds 
dk;kZy;@U;k;ky; esa is'k dj ldrk gSA ;fn mDr fu/kkZfjr vof/k rd dksbZ ,rjkt is'k ugha gksrk gS rks 
;g le>k tk;sxk fd fdlh Hkh O;fDr dks mDr xqe'kqnk O;fDr dk cjkLr bUrdky ntZ djus ckjs dksbZ 
,rjkt ugha gS vkSj fu;ekuqlkj bUrdky cjkLr ntZ djus ds vkns'k ikfjr dj fn, tk,axsA 
 
 vkt fnukad 26&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj lfgr vnkyr ls tkjh gq,A 
 
eksgjA     gLrk{kfjr@& 

lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] 
mi&rglhy dksVx<+] ftyk f'keyk ¼fg0 iz0½A 

 

&&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rdysp] mi&rglhy rdysp]  
ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ 

 
ua0 eqdíek % 02@13B@2025 rkjh[k nk;j % 13&01&2025 

 
 Jherh lkfo=h nsoh iq=h Jh rqyk jke] fuoklh xkao 'kjuky] Mkd?kj ?kj daMh] mi&rglhy daMh]  
mi&rglhy rdysp] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ - - okfn;kA  

 
 

cuke 
 

 vke turk  - - izfroknhA 
 
 

nj[okLr ¼uke nq#Lrh½A  



 

 

687jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
uksfVl cuke vke turkA  
 
 ;g nj[okLr Jherh lkfo=h nsoh iq=h Jh rqyk jke] fuoklh xkao 'kjuky] Mkd?kj ?kj daMh] 
mi&rglhy rdysp] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ us bl vk'k; ds lkFk izLrqr dh gS fd okfn;k ds eqrkfcd 
vk/kkj dkMZ] igpku i=] iapk;r fjdkWMZ esa Jherh lkfo=h nsoh iq=h Jh rqyk jke ntZ gS tks lgh o 
nq#Lr gS ijUrq eky dkxtkr pd dk'kk ds dkxtkr eky esa okfn;k dk uke xqìh nsoh n'kkZ;k x;k gS tks 
lgh ugha gSA okfn;k egky dk'kk ds dkxtkr eky esa viuk uke xqìh nsoh ds LFkku ij Jherh lkfo=h 
nsoh iq=h Jh rqyk jke nq#Lr o ntZ djokuk pkgrh gSA  
 
 vr% bl b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr dks mijksDr 
okfn;k dk uke eky dkx+tkr esa nq#Lr ntZ djus ckjs dksbZ vkifŸk gks rks fnukad 03&05&2025 dks ;k 
blls iwoZ vnkyr gtk esa gkftj vkdj viuh vkifŸk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh 
mtj@,rjkt dkfcys lek;r u gksxk rFkk fu;ekuqlkj okfn;k dk uke nq#Lr djus ds vkns'k ikfjr 
fd;s tk,axsA 
 
 vkt fnukad 03&05&2025 dks esjss gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh fd;k x;kA 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] 

mi&rglhy rdysp] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 
 

&&&&&&& 
 

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] rdysp] mi&rglhy rdysp]  
ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ 

 
ua0 eqdíek % 08@13B@2025 rkjh[k nk;j % 14&02&2025 

 
 Jh —".k yky iq= LoxhZ; Jh f[kyh iq= LoxhZ; Jh nÙkq] fuoklh xkao ikV] Mkd?kj rdysp] ftyk 
f'keyk ¼fg0iz0½  - - oknhA  
 
 

cuke 
 

 vke turk  - - izfroknhA 
 

nj[okLr ¼uke nq#Lrh½A  
 
uksfVl cuke vke turkA  
 
 ;g nj[okLr Jh —".k yky iq= LoxhZ; Jh f[kyh iq= LoxhZ; Jh nÙkq] fuoklh xkao ikV] Mkd?kj 
rdysp] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½ us bl vk'k; ds lkFk izLrqr dh gS fd oknh ds eqrkfcd vk/kkj dkMZ] 
igpku i=] iapk;r fjdkWMZ esa —".k yky iq= LoxhZ; Jh f[kyh ntZ gS tks lgh o nq#Lr gS ijUrq eky 
dkxtkr pd dk'kk ds dkxtkr eky esa oknh dk uke HkkÅ jke n'kkZ;k x;k gS tks lgh ugha gSA oknh 
egky dk'kk ds dkxtkr eky esa viuk uke HkkÅ jke ds LFkku ij —".k yky iq= LoxhZ; Jh f[kyh 
nq#Lr o ntZ djokuk pkgrk gSA  
 
 
 vr% bl b'rgkj }kjk loZlk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd ;fn fdlh O;fDr dks mijksDr 
oknh dk uke eky dkx+tkr esa nq#Lr ntZ djus ckjs dksbZ vkifŸk gks rks fnukad 03&05&2025 dks ;k 
blls iwoZ vnkyr gtk esa gkftj vkdj viuh vkifŸk ntZ djok ldrk gSA ckn xqtjus fe;kn dksbZ Hkh 



 688        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
mtj@,rjkt dkfcys lek;r u gksxk rFkk fu;ekuqlkj oknh dk uke nq#Lr djus ds vkns'k ikfjr fd;s 
tk,axsA 
 
 vkt fnukad 03&05&2025 dks esjss gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh fd;k x;kA 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] 

mi&rglhy rdysp] ftyk f'keyk ¼fg0iz0½A 
 

&&&&&&& 
 

In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, 
District Shimla (H.P.) 

In the matter of : 

 
 Smt. Khushi Rugta w/o Sh. Rupesh Kumar, r/o Village & P.O. Ranol, Sub-Tehsil Jangla, 
District Shimla (H.P.) . . Applicant. 
 
 
 

Versus 
 
 

 

 General Public . . Respondent. 
 
 
 

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and  Death Registration Act, 1969. 
 
 
 

 Whereas, Smt. Khushi Rugta w/o Sh. Rupesh Kumar, r/o Village & P.O. Ranol, Sub-Tehsil 
Jangla, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the 
undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of 
birth of her son (Elvish) (18-11-2020) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Ranol, 
Block Chhohara. 
 

  Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any 
objection regarding to enter the date of birth of (Elvish 18-11-2020) they should appear before the 
court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through 
their authorized agent.  
 

 In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order 
shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard. 
 

 Issued under my hand and seal of the court on this 3rd April, 2025. 
 
 

Seal.    Sd/- 
    (VIJAY WARDHAN, IAS), 

Sub-Divisional Magistrate,  
Rohru, District Shimla (H.P.).  

__________  
 

In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, 
District Shimla (H.P.) 

 
In the matter of : 

 
 Sh. Vipan Lal s/o Sudu Ram, r/o Village Diudi, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District 
Shimla (H.P.)  . . Applicant. 



 

 

689jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 
 

Versus 
 
 

 

 General Public . . Respondent. 
 
 
 

Subject.—Application under section 13 (3) of  the  Birth and  Death Registration Act, 1969. 
 
 
 

 Whereas, Sh. Vipan Lal s/o Sudu Ram, r/o Village Diudi, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, 
District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the 
undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of 
birth of his daughter (Aditi) (08-06-2007) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Diudi 
Maila, Block Chhohara. 
 
  Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any 
objection regarding to enter the date of birth of (Aditi 08-06-2007) they should appear before the 
court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through 
their authorized agent.  
 
 In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order 
shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard. 
 
 Issued under my hand and seal of the court on this 4th April, 2025. 
 
 
 
 

Seal.    Sd/- 
    (VIJAY WARDHAN, IAS), 

Sub-Divisional Magistrate,  
Rohru, District Shimla (H.P.).  

 

__________  
 

In the  Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), 
District Shimla, Himachal Pradesh 

  
 Sh. Dharam Singh s/o Sh. Ramsa Ram, r/o Deuri (167), Haripurdhar, District Sirmaur, 
Himachal Pradesh 173023 . . Applicant.  
 

Versus 
 

 General Public . .  Respondent. 

 
 Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969. 
 
 

 Sh. Dharam Singh s/o Sh. Ramsa Ram, r/o Deuri (167), Haripurdhar, District Sirmaur, 
Himachal Pradesh 173023 has preferred an application to the undersigned for registration of date of 
death of his brother namely VED PRAKASH (DOB-24-10-2008) at  Padam Dev Complex, The 
Mall Shimla in the record of Municipal Corporation, Shimla.  
 
 
 Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person 
having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in 
writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official 



 690        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided 
accordingly. 
 
 Given under my hand and seal of the Court on this  13th March, 2025. 
 
Seal.      Sd/- 

Sub-Divisional Magistrate, 
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.). 

 

__________  
 

 
 
 

In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional  Magistrate, 
 Solan, Tehsil & District  Solan (H.P.)  

 
NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT 

 
 Whereas, Mr. Rohit Kumar son of Mr. Sanjay Kumar, resident of Sharma Building Near 
Diesel Pump, Chambaghat, P.O. Chambaghat, Tehsil and District Solan, (H.P.) and Mrs. Mamta 
Devi wife of Mr. Rohit Kumar and daughter of Mr. Ratti Lal, resident of Village Rasehd, Near 
Diesel Pump, Chambaghat, P.O. Chambaghat, Tehsil and District Solan (H.P.) have filed an 
application for the registration of their marriage which was solemnized on 27-03-2024 and they 
have been living as husband and wife ever since then.  
 
 And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that 
Mr. Rohit Kumar and Mrs. Mamta Devi were unmarried at the time of solemnization of their 
marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to 
marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.  
 
 Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody 
has got any objection  regarding the registration of marriage duly solemnized between the above 
parties i.e. Mr. Rohit Kumar and Mrs. Mamta Devi they may file their written objections and 
appear personally or through their authorized agents before me within a  period of thirty days from 
the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be 
issued to the applicants by this court,  post which no objection will be heard or accepted. 
 
 Issued under my hand and seal of the court on this  29th day of March,  2025. 
 
 
Seal.    Dr. POONAM, HPAS,  

Marriage Officer-cum- 
Sub-Divisional Magistrate,   

Solan, District Solan (H. P.). 
 
 

___________   
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive  Magistrate–cum-Tehsildar,  Solan,  

District Solan (H.P.) 
 
In the matter of : 
 
 Smt. Nirmla Devi d/o Late Shri Balak Ram wife of Late Shri Shish Ram, permanent r/o 
Village Bassi, Post Office Damkari, Tehsil & District Solan (H.P.) . .Applicant. 



 

 

691jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
Versus 

 
 

 General Public   . .Respondent. 

 

 
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and 

Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003. 
 
 Whereas, the applicant Smt. Nirmla Devi d/o Late Shri Balak Ram wife of Late Shri Shish 
Ram, permanent r/o Village Bassi, Post Office Damkari, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved 
an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 
and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other 
relevant documents for entering her date of birth i.e. 09-10-1971 and place of birth  at r/o Village 
Oily, Post Office Kotla, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in 
the record of Gram Panchayat Mashiwar, Tehsil & District Solan.  
 

 Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person 
having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Nirmla Devi d/o Late 
Shri Balak Ram wife of Late Shri Shish Ram may submit their  objection in writing or appear in 
person in this court on or before 01-05-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be 
entertained after expiry of date.  
 
 Given under my hand and seal of the court on this 1st day of April, 2025. 
 
Seal.    Sd/- 
    (MULTAN SINGH BANYAL),  

Executive Magistrate-cum-Tehsildar,   
Solan, District Solan (H.P.). 

 
 

___________   
 

In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive  Magistrate–cum-Tehsildar,  Solan,  
District Solan (H.P.) 

 
In the matter of : 
 
 Smt. Sandhya Devi d/o Shri Kanshi Ram, r/o Village & Post Office Kabakalan, Tehsil & 
District Solan (H.P.) . .Applicant. 
 

Versus 
 
 

 General Public   . .Respondent. 

 

 
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and 

Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003. 
 
 

 Whereas, the applicant Smt. Sandhya Devi d/o Shri Kanshi Ram, r/o Village & Post Office 
Kabakalan, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under 
section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death 
Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her date of 
birth i.e. 01-02-1954 and place of birth  at r/o Village &  Post Office Kabakalan, Tehsil & District 
Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Kabakalan, 
Tehsil & District Solan.  



 692        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person 
having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Sandhya Devi d/o Shri 
Kanshi Ram may submit their  objection in writing or appear in person in this court on or before 
01-05-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.  
 
 Given under my hand and seal of the court on this 1st day of April, 2025. 
 
Seal.    Sd/- 
    (MULTAN SINGH BANYAL),  

Executive Magistrate-cum-Tehsildar,   
Solan, District Solan (H.P.). 

 
 

___________   
 
 

Before  Shri Jagpal Singh, Executive  Magistrate-cum-(Tehsildar),  Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh 

 
Case No.   Date of Institution Date of Decision  
09/2025   19-03-2025 19-4-2025 
 
 Smt. Jaimala Toppo w/o Sh. Vimal Toppo, r/o Mauja Main Road Patel Para, Dipadi Khurd, 
Surguja Chhatisgarh-497118, presently residing at Mauja up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, District 
Solan H.P.    . .Applicant. 
 
  

Versus 
 
 

 General Public   . .Respondents. 

 

 
 Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969. 
 
 
 Smt. Jaimala Toppo w/o Sh. Vimal Toppo, r/o Mauja Main Road Patel Para, Dipadi Khurd, 
Surguja Chhatisgarh-497118, presently residing at Mauja up-Mahal Larah, Tehsil Kasauli, District 
Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death 
Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her son "Ritik 
Toppo s/o Vimal Toppo & Smt. Jaimala Toppo"  was born on 08-05-2012 at r/o Mauja Up-Mahal 
Larah, Tehsil Kasauli, Distt. Solan as per affidavit given by the applicant, but his date of birth  
could not registered in the record of Gram Panchayat Kasauli-Garkhal, Tehsil  Kasauli, Distt. Solan 
within stipulated period. 
 
 
 Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & 
Deaths Registration, of Gram Panchayat Kasauli-Garkhal, for entering the same in the births and 
deaths records.     
 

 
 Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person 
having any objection for the registration of delayed date of birth of  Ritik Tappo s/o Vimal Toppo 
& Smt. Jaimala Toppo may submit their  objections in writing in this court on or before 19-04-2025 

at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.  



 

 

693jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 Given under my hand and seal of the court on this  19th  day of  March,  2025. 
 
Seal.    Sd/-  

(JAGPAL SINGH) 
Executive Magistrate (Tehsildar),   

Kasauli, District Solan (H. P.). 
 
 

___________   
 
 

In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional  Magistrate, 
 Solan, Tehsil & District  Solan (H.P.)  

 
NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT 

 
 Whereas, Mr. Aman Sharma son of Mr. Rajender Mohan, resident of Om Sai 
communication, Basal Patti Kather (48), P.O. Chambaghat, Tehsil and District Solan, (H.P.) and 
Mrs. Ankita wife of Mr. Aman Sharma and daughter of Mr. Ramesh Kumar, resident of Village Ser 
Jagas (58), P.O. and Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the 
registration of their marriage which was solemnized on 21-02-2025 and they have been living as 
husband and wife ever since then.  
 
 And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that 
Mr. Aman Sharma and Mrs. Ankita were unmarried at the time of solemnization of their marriage 
and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry 
each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.  
 
 Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody 
has got any objection  regarding the registration of marriage duly solemnized between the above 
parties i.e. Mr. Aman Sharma and Mrs. Ankita they may file their written objections and appear 
personally or through their authorized agents before me within a  period of thirty days from the date 
of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued 
to the applicants by this court  post which no objection will be heard or accepted. 
 
 Issued under my hand and seal of the court on this  3rd day of April,  2025. 
 
 
Seal.    Dr. POONAM, HPAS,  

Marriage Officer-cum- 
Sub-Divisional Magistrate,   

Solan, District Solan (H. P.). 
 
 

___________   
 

 
 

c vnkyr dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh Åuk] rglhy o ftyk Åuk ¼fg0 iz0½ 
 

dsl ua0 %   fdLe eqdíek% rkjh[k nk;j% rkjh[k is'kh%  
05/Marriage/T/U/2025 fookg iathdj.k 26&03&2025 01&05&2025 
 
 1- Jh lq/khj panzu iq= dqynhi pan] oklh okMZ ua0 02] vIij clky] rglhy o ftyk Åuk] 
fg0iz0A 



 694        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         
 2- Jherh nhfIr 'kekZ gky iRuh lq/khj panzu iq=h lR;k izdk'k 'kekZ] oklh lqudyh] rglhy 
vEc] ftyk Åuk] fg0 iz0A 
          

cuke 
 

vke turk 
   
^^b'rgkj jkti= fgekpy izns'k@eq'=h equknh o pLikuxh**A 
 
fo"k;-&&izkFkZuk&i= 'kknh iathdj.k izkFkhZ Jh lq/khj panzu iq= dqynhi pan] oklh okMZ ua0 02] vIij 

clky] rglhy o ftyk Åuk] fg0iz0 ckcr fn, tkus vkns'k iathdj.k us bl vnkyr esa ,d 
izkFkZuk&i= nk;j fd;k gS fd mudh 'kknh fgUnw jhfr ds vuqlkj fnukad 07&03&2000 dks Jherh 
nhfIr 'kekZ gky iRuh lq/khj panzu iq=h lR;k izdk'k 'kekZ] oklh lqudyh] rglhy vEc] ftyk 
Åuk] fg0 iz0 ls gqbZ gS] ijUrq ;g 'kknh lgcu xyrh ds dkj.k xzke iapk;r vIij clky ds 
jftLVj esa ntZ u djokbZ xbZ gS] mUgksaus bl 'kknh dks xzke iapk;r esa ntZ djus ds fy, vuqjks/k 
fd;k gSA izkFkhZ us viuh 'kknh dh iqf"V esa vk/kkj dkMZ] 'kiFk i=] Ldwy izek.k&i= rFkk vU; 
nLrkost izkFkZuk&i= ds lkFk nk;j djds vkosnu fd;k gSA 

 
 vr% b'rgkj jkti= fgekpy izns'k@eq'=h equknh o pLikuxh ds ek/;e ls vke turk rFkk 
lEcfU/kr fj'rsnkjksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd vxj fdlh dks fookg iathdj.k ckjs dksbZ mtj o ,rjkt 
gks rks og fnukad rkjh[k is'kh 01&05&2025 dks lqcg 10-00 cts bl U;k;ky; esa vlkyru ;k odkyru 
viuk ,rjkt v/kksgLrk{kjh ds U;k;ky; esa mifLFkr gksdj is'k dj ldrk gS vU;Fkk ,drjQk dk;Zokgh 
vey esa ykbZ tk,xhA vr% mijksDr fookg iathdj.k djus ds vkns'k ns fn, tk,axsA  mlds mijkUr dksbZ 
mtj@,rjkt dkfcys lek;r u gksxkA 
 
 vkt fnukad 26&03&2025 dks esjs gLrk{kj o eksgj vnkyr ls tkjh gqvkA 
 
 

eksgjA    gLrk{kfjr@& 
lgk;d lekgrkZ izFke Js.kh]  

            Åuk] ftyk Åuk ¼fg0 iz0½A  
 

 

&&&&&& 
 
 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Tarun Sharma s/o Sh. Nandishwar Sharma, r/o Village Minda, P.O. Masroond, Tehsil and 
District Chamba (H.P.) declare that in my 12th mark sheet bearing Roll No.  17601469 of CBSE 
Board my father's name mistakenly entered as Nandishwar and my mother's name entered as Saroj . 
But my father's correct name is Nandishwar Sharma and my mother's correct name is Saroj 
Kumari. Concerned note.  
 

TARUN SHARMA 
 s/o Sh. Nandishwar Sharma,  

r/o Village Minda, P.O. Masroond,  
Tehsil and District Chamba (H.P.). 

  ____________ 
 



 

 

695jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         

CHANGE OF NAME 
 

 I, Sumitra w/o Late Sh. Khiyalo, r/o Village Garh, P.O. Kail, Tehsil Dalhousie, District 
Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Savitri Devi to Sumitra for all purposes 
in future. Please note.  
 

SUMITRA  
w/o Late Sh. Khiyalo,  

r/o Village Garh, P.O. Kail,  
Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.). 

  ____________ 
 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Vinta Devi w/o Jagdish Chand, Village Thah, P.O. Batheri, Sub-Tehsil Kataula, District 
Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 7501 5041 8914 my name Banita Devi is 
wrongly entered. Correct name is Vinta Devi. 
 

VINTA DEVI 
 w/o Jagdish Chand,  

Village Thah, P.O. Batheri,  
Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.). 

  ____________ 
 
 

 CHANGE OF NAME 
 

 I, Mahender Singh s/o Sansar Chand, r/o Vaishno Pangi Dhaba School Road Manali, P.O. 
& Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) declare that my name wrongly entered as Mahinder Singh 
instead of Mahender Singh in my daughter Ankita's 10th marks list/12th mark sheet/school records. 
Concerned note it. 
 

MAHENDER SINGH 
 s/o Sansar Chand, 

r/o Vaishno Pangi Dhaba School Road Manali,  
P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). 

 
 ____________ 

 

 
CHANGE OF NAME 

 
 I, Lakshmi Devi w/o Sh. Ravi Prakash, r/o Kalehar, Kharuhal, Tehsil Palampur, District 
Kangra (H.P.)  hereby declare that I have changed my name from Lakshmi Devi to Laxmi Devi. 
Note the relevant information. 
 

LAKSHMI DEVI  
w/o Sh. Ravi Prakash, 

 r/o Kalehar, Kharuhal,  
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.). 



 696        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         

 CHANGE OF NAME 
 

 I, Narayan Jeet Negi s/o Dil Sukh, r/o VPO Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.)  
have changed my name from Narayan Jeet to Narayan Jeet Negi. All concerned note. 
 

NARAYAN JEET NEGI  
s/o Dil Sukh, r/o VPO Barang,  

Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.). 
    ____________ 

 
CHANGE OF NAME 

 

 I, Devi Ram s/o Loharu Ram, r/o Village Dhawas, P.O. & Tehsil Bagachanogi, District 
Mandi (H.P.)  have changed my name from Chandu Ram to Devi Ram. All concerned note. 
 

DEVI RAM 
 s/o Loharu Ram,  

r/o Village Dhawas,  
P.O. & Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.). 

    ____________ 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Surinder Singh s/o Sh. Gian Singh, r/o Village Upper Arniala, Tehsil & Disrict Una 
(H.P.) declare that I want to correct my daughter's name as Mannat (19-12-2009) instead of 
Manmeet Kaur in all relevant documents.  

SURINDER SINGH  
s/o Sh. Gian Singh,  

r/o Village Upper Arniala,  
Tehsil & Disrict Una (H.P.). 

____________ 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Om Prakash s/o Sh. Nek Ram, r/o Village and P.O. Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan 
(H.P.) declare that in my service record of Income Tax Department (Central Govt.) my name is 
wrongly entered as Om Parkash whereas my correct and actual name is Om Prakash. Concerned 
please note. 

OM PRAKASH  
s/o Sh. Nek Ram, 

 r/o Village and P.O. Darwa,  
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.). 

____________ 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Shailja Thakur d/o No. 3978013H NK Omi Nand (Retd.), r/o Village Ghori, P.O. Dhabiri, 
Tehsil Barsar, Disrict Hamirpur (H.P.) have changed my name from Monika Kumari to Shailja 
Thakur, vide affidavit dated 03-04-2025 before notary public Hamirpur (H.P.). 
 

SHAILJA THAKUR  
d/o Omi Nand, r/o Village Ghori,  

P.O. Dhabiri, Tehsil Barsar, Disrict Hamirpur (H.P.). 



 

 

697jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         

CHANGE OF NAME 
 

 I, Anita Devi aged about 36 years w/o Shri Sher Singh, r/o Village and P.O. Dharer, Tehsil 
Palampur, Disrict Kangra (H.P.)-176061 declare that I have changed my name in the Aadhar Card 
No. 8243 4103 3365 from Sunita to Anita Devi. All concerned please may note. 
 

ANITA DEVI  
w/o Shri Sher Singh, 

 r/o Village and P.O. Dharer,  
Tehsil Palampur, Disrict Kangra (H.P.). 

____________ 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Ajay s/o Jagat Ram, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & Disrict Solan (H.P.) declare that my 
son's name wrongly entered as Radhey Bhardwaj instead of Raghav Kumar in his Aadhar Card. 
Please note. My son's Actual & Correct name is Raghav Kumar. 

AJAY  
s/o Jagat Ram,  

r/o V.P.O. Salogra,  
Tehsil & Disrict Solan (H.P.). 

 ____________ 
 
 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Suma Devi w/o Bhagmal, r/o Village Charna, P.O. & Tehsil Nohradhar, Disrict Sirmaur 
(H.P.) have changed my name from Suma Devi to Suman Devi. 

 
SUMA DEVI 

 w/o Bhagmal,  
r/o Village Charna,  

P.O. & Tehsil Nohradhar, Disrict Sirmaur (H.P.). 
 

___________ 
 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Satya Devi w/o Raghubir, r/o Subathu Road, Village Dhar-ki-Ber, P.O. Dharampur, 
Tehsil Kasauli, Disrict Solan (H.P.) have changed my name from Satya Devi to Sateshwari. 
 

SATYA DEVI  
w/o Raghubir, 

 r/o Subathu Road,  
Village Dhar-ki-Ber, P.O. Dharampur,  

Tehsil Kasauli, Disrict Solan (H.P.). 
 ____________ 

 



 698        jkti=] fgekpy izns'k] 10 viSzy] 2025@20 pS=] 1947         

CHANGE OF NAME 
 

 I, Vishal Bhargav s/o Shankar Lal, r/o Village Pandah, P.O. Oachghat, District Solan, (H.P.) 
have changed my minor daughter's name from Sajal Kumari to Sejal Kumari. 
 

VISHAL BHARGAV 
 s/o Shankar Lal, 

 r/o Village Pandah, 
 P.O. Oachghat, District Solan, (H.P.). 

  ____________ 
 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Darshan s/o Sh. Jethu, r/o Village Narhar, P.O. Katwachi, Tehsil Pangna, District Mandi 
(H.P.)-175046 do hereby solemnly affirm and declare that my name is wrongly entered as Saju 
Ram in my Aadhar Card No. 2011 6822 5916 and my correct name is Darshan. 
 

DARSHAN  
s/o Sh. Jethu,  

r/o Village Narhar, P.O. Katwachi, 
 Tehsil Pangna, District Mandi, (H.P.). 

  ____________ 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Raksha w/o Sh. Vipan Lal, r/o Village Sari, P.O. Dhadi, Tehsil Jubbal, District Shimla 
(H.P.)  declare that name of my daughter Trishika is wrongly mentioned as Ananya in her Aadhar 
Card. Therefore it should be changed to Trishika in her Aadhar Card. 
 

RAKSHA  
w/o Sh. Vipan Lal, 

 r/o Village Sari, P.O. Dhadi, 
 Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.). 

____________ 
 

CHANGE OF NAME 
 

 I, Rajesh Kumar s/o Sh. Khem Singh, r/o Village Suketi, P.O. Gadagusain, Tehsil 
Balichowki, District Mandi (H.P.)  declare that I have changed my minor son's name from Ronit 
Thakur to Dushyant Kumar. All concerned please note. 
 

RAJESH KUMAR 
 s/o Sh. Khem Singh, 

 r/o Village Suketi, P.O. Gadagusain,  
Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.). 

 
 
 

fu;U=d] eqnz.k rFkk ys[ku lkexzh] fgekpy izns'k] f'keyk&5 }kjk eqfnzr rFkk izdkf'kr 
bysDVªkWfud gLrk{kfjr jkti=] oSclkbV http://rajpatrahimachal.nic.in ij miyC/k gS ,oe~ vkWuykbu lR;kfir fd;k tk ldrk gSA   


		2025-04-10T17:01:29+0530
	GIAN CHAND SHARMA




